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Sri Widodo

From: Ridwan Undru
Sent: Friday, January 17, 2020 10:30 AM
To: Sri Widodo; Agus Hermanto
Cc: Iwan Pramono; Sumardi; Angger Kerti Wasiat; Syafnul Anhari
Subject: RE: Blankable poin atas pembelian unit.

Pak Dodok, 
Berikut list peserta. 
 

 
 
Pak Agus, 
FYI.  
Mohon bantuannya dan terimakasih atas batuannya. 
Biaya yang ditimbulkan di sesi ini, silahkan menggunakan GL&CC no: 7000003904.10G3210FZ (Cost Center TU: Samarinda) 
 
Terimakasih 
 
Ridwan Undru 
Learning & Talent Development Department 
 
 
PT Trakindo Utama 
Jl. Raya Narogong KM. 19 Cileungsi, Bogor 16820, Indonesia 
Telp. +62 21 823 3361 • Polycom: 6410 • Mobile: +62 811 8040 129 
www.trakindo.co.id 
Call Center 1500 228 
Facebook • LinkedIn •  YouTube: PT Trakindo Utama 
Instagram: @trakindoutama 
 
ADVANCING YOU FORWARD® 
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A member of Tiara Marga Trakindo Group 
 

From: Ridwan Undru  
Sent: Thursday, January 16, 2020 7:15 PM 
To: Sri Widodo <sri.widodo@trakindo.co.id> 
Cc: Iwan Pramono <iwan.pramono@trakindo.co.id>; Sumardi <sumardi@trakindo.co.id> 
Subject: RE: Blankable poin atas pembelian unit. 
 
Pak Dodok, 
Sejauh ini sesi untuk poin#1 dibawah masih on schedule (pelaksanaan di STC BPN), namun untuk jumlah peserta belum 
diinfokan. Mohon bantuan agar dipersiapkan segala sesuatunya. 
 
Untuk pembuatan TCAR, agar menggunakan GL&CC no: 7000003904.10G3210FZ (Cost Center TU: Samarinda) 
 
Terimakasih 
 
Ridwan Undru 
Learning & Talent Development Department 
 
 
PT Trakindo Utama 
Jl. Raya Narogong KM. 19 Cileungsi, Bogor 16820, Indonesia 
Telp. +62 21 823 3361 • Polycom: 6410 • Mobile: +62 811 8040 129 
www.trakindo.co.id 
Call Center 1500 228 
Facebook • LinkedIn •  YouTube: PT Trakindo Utama 
Instagram: @trakindoutama 
 
ADVANCING YOU FORWARD® 
 
A member of Tiara Marga Trakindo Group 
 

From: Sri Widodo  
Sent: Thursday, December 26, 2019 1:50 PM 
To: Ridwan Undru <ridwan.undru@trakindo.co.id>; Sumardi <sumardi@trakindo.co.id> 
Cc: Iwan Pramono <iwan.pramono@trakindo.co.id> 
Subject: RE: Blankable poin atas pembelian unit. 
 
Pak Ridwan, 
 
Saya coba summarize dari informasi skedul yang di sampaikan rekan2 STC sebagai berikut: 
 

Training Title Duration Plan Instructor 

Electronic Engine 5 Days  27 - 31 January 2020 Sri Widodo (Dodok) 

Track Type Tractor Maintenance Training   3 Days  11 – 13 February 2020 Tedy Supriadi 

Track Type Tractor Product Service Training  4 Days 9-12 March 2020 
Tedy Supriadi & 
M.Syarifuddin 

Track Type Tractor Troubleshooting Training   4 Days 31 March- 2 April 2020 M. Husin Naparin 

MG Maintenance Training   3 Days  14 – 15 Jan 2020   

MG Product Service Training 5 Days 10 – 14 Feb 2020   

MG Troubleshooting Training   4 Days 9 – 13 Mar 2020   

ADT Maintenance Training   3 Days  11 – 13 February 2020 Aldino 

ADT Product Service Training 5 Days 24– 28 February 2020 Aldino 

ADT Troubleshooting Training   4 Days 30 March- 2 April 2020 Rahmanto 
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Yang belum menginformasikan STC BHJ. 
 
Best Regards,  
 
 
Sri Widodo  
Training Center  
 
 
PT Trakindo Utama  
Jalan Raya Narogong Km. 19  Cileungsi  
Bogor, 16820, Jawa Barat, Indonesia 
Tel. +62 21 8233361 Ext. 110  • Mobile: +62 811 1544 065 
sri.widodo@trakindo.co.id  
www.trakindo.co.id  
Call Center 1500 228 
Facebook • Linkedin: PT Trakindo Utama 
 
A member of  Tiara Marga Trakindo Group 
 

From: Sri Widodo  
Sent: Friday, December 20, 2019 8:25 AM 
To: Ridwan Undru <ridwan.undru@trakindo.co.id>; Sumardi <sumardi@trakindo.co.id> 
Cc: Iwan Pramono <iwan.pramono@trakindo.co.id> 
Subject: RE: Blankable poin atas pembelian unit. 
 
Pak Ridwan, 
 
Terimakasih updatenya. 
 
Total tittle training ada 13 item. Saran saya di Januari ini kita eksekusi 1 dulu yaitu Electronic Engine, karena Subject ini ada di 
semua mesin tersebut. 
Dan Subject selanjutnya di bulan-bulan berikutnya dengan 2 Subject per Bulan. 
Catatan yang perlu kita pastikan unit ready dengan urutan Maintenance-Product-Troubleshooting, dan sebisa mungkin peserta 
yang hadir di setiap Subject Model tidak berubah, sehingga sustainability knowledge bisa terjaga. 
 
Untuk Januari 2020, ELECTRONIC ENGINE saya Proposed di 13 – 17 Januari atau 20 – 24 Januari 2020, dengan Instructor SRI 
WIDODO (saya). 
 
Alokasi tanggal untuk Subject yang lain kita diskusikan hari Senin, 23 Des 2019. 
 
Terimakasih. 
 
Best Regards,  
 
 
Sri Widodo  
Training Center  
 
 
PT Trakindo Utama  
Jalan Raya Narogong Km. 19  Cileungsi  
Bogor, 16820, Jawa Barat, Indonesia 
Tel. +62 21 8233361 Ext. 110  • Mobile: +62 811 1544 065 
sri.widodo@trakindo.co.id  
www.trakindo.co.id  
Call Center 1500 228 
Facebook • Linkedin: PT Trakindo Utama 
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A member of  Tiara Marga Trakindo Group 
 

From: Ridwan Undru <ridwan.undru@trakindo.co.id>  
Sent: Thursday, December 19, 2019 10:36 PM 
To: Sri Widodo <sri.widodo@trakindo.co.id>; Sumardi <sumardi@trakindo.co.id> 
Cc: Iwan Pramono <iwan.pramono@trakindo.co.id> 
Subject: FW: Blankable poin atas pembelian unit. 
 
Pak Dodok, 
Barusan ada “short notice” dari Pak Sumardi. 
Bahwa dari hasil meeting beliau dengan team terkait, sesi ini setidaknya ada yang bisa dijalankan di Januari 2020. Status 
pembelian unit ini ternyata sudah deal, kita terlambat mengetahui info ini dan ditambah lagi ada beberapa hal “missed” di internal 
kita (Trakindo). 
 
Disisi TC CLS, saya sudah meminta konfirmasi untuk sesi ini memang “confirmed” adanya (email terlampir). Namun belakangan 
ternyata sudah ditagih jadwalnya. Sehubungan dengan kondisi diatas, statusnya berubah menjadi “urgent”. Ini kondisi 
yang  berbeda dengan Bu Santi yang statusnya masih submitted penawaran ke PT Thiess dengan bundling training. 
 
Untuk itu, khusus Madhani ini mohon alokasinya beberapa sesi di Jan 2020, plus sekalian CD-nya. Sisanya jika sudah ada 
alokasinya di luar Jan 2020, tentunya ini lebih baik lagi. Paralel untuk alokasi ini kita mintakan juga dari beberapa STC. 
 
Pak Sumardi, 
As per telp barusan, f/u kita mulai. Jika ada tambahan concern lainnya silahkan. 
 
Terimakasih 
 
Ridwan Undru 
Learning & Talent Development Department 
 
 
PT Trakindo Utama 
Jl. Raya Narogong KM. 19 Cileungsi, Bogor 16820, Indonesia 
Telp. +62 21 823 3361 • Polycom: 6410 • Mobile: +62 811 8040 129 
www.trakindo.co.id 
Call Center 1500 228 
Facebook • LinkedIn •  YouTube: PT Trakindo Utama 
Instagram: @trakindoutama 
 
ADVANCING YOU FORWARD® 
 
A member of Tiara Marga Trakindo Group 
 

From: Sri Widodo  
Sent: Monday, November 25, 2019 11:56 AM 
To: Ridwan Undru <ridwan.undru@trakindo.co.id> 
Cc: Iwan Pramono <iwan.pramono@trakindo.co.id> 
Subject: RE: Blankable poin atas pembelian unit. 
 
Pak Ridwan, 
 
Saya coba identifikasi possibility dari sejumlah model yang ada. Terlampir perbedaan dari masing-masing model (file MEP MTN). 
 
Usulan dari saya terkait training yang kita tawarkan sebagai berikut: 
 

1. ELECTRONIC ENGINE     5 Days   ; focus pada EUI & HEUI, include system operation, testing adjusting & 
troubleshooting 
 

2. ARTICULATED TRUCK TRAINING 
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a. ARTICULATED TRUCK MAINTENANCE TRAINING                  3 Days  
b. ARTICULATED TRUCK PRODUCT SERVICE TRAINING         5 Days 
c. ARTICULATED TRUCK TROUBLESHOOTING TRAINING       4 Days 

 
3. OFF-HIGHWAY TRUCK TRAINING 

a. OFF-HIGHWAY TRUCK MAINTENANCE TRAINING                 3 Days  
b. OFF-HIGHWAY TRUCK PRODUCT SERVICE TRAINING        5 Days 
c. OFF-HIGHWAY TRUCK TROUBLESHOOTING TRAINING      4 Days 

 
4. MOTOR GRADER TRAINING 

a. MOTOR GRADER MAINTENANCE TRAINING                           3 Days  
b. MOTOR GRADER PRODUCT SERVICE TRAINING                  5 Days 
c. MOTOR GRADER TROUBLESHOOTING TRAINING                 4 Days 

 
5. TRACK TYPE TRACTORS TRAINING 

a. TRACK TYPE TRACTORS MAINTENANCE TRAINING                            3 Days  
b. TRACK TYPE TRACTORS PRODUCT SERVICE TRAINING                   4 Days 
c. TRACK TYPE TRACTORS TROUBLESHOOTING TRAINING                 4 Days 

 
Reason-nya, silabus terlampir adalah dari pihak MTN, artinya (asumsi) mereka paham content per masing2 title dan itulah 
Expectation-nya. Sehingga perlu di bedakan, khususnya antara Product Training & Troubleshooting Training. 
Ditambah penggabungan beberapa model, sehingga jika beberapa Outcomes seperti Maintenance, Product & Troubleshooting 
digabungkan akan sangat Crowded.  
 
Ada beberapa data Model Machine (terlampir) dengan permintaan (by email dibawah) yang tidak sama.  
Contohnya pada file bankable tidak ada list 740, 16M3, 775F, 777D, D9R, D10T.  
Motor Grader yang disampaikan pun ada perbedaan antara 14M dan 16M vs 14M3 dan 16M3 itu berbeda. 
 
Terimakasih. 
 
Best Regards,  
 
 
Sri Widodo  
Training Center  
 
 
PT Trakindo Utama  
Jalan Raya Narogong Km. 19  Cileungsi  
Bogor, 16820, Jawa Barat, Indonesia 
Tel. +62 21 8233361 Ext. 110  • Mobile: +62 811 1544 065 
sri.widodo@trakindo.co.id  
www.trakindo.co.id  
Call Center 1500 228 
Facebook • Linkedin: PT Trakindo Utama 
 
A member of  Tiara Marga Trakindo Group 
 

From: Ridwan Undru <ridwan.undru@trakindo.co.id>  
Sent: Monday, November 11, 2019 6:22 PM 
To: Syafnul Anhari <sanhari@trakindo.co.id>; Sri Widodo <sri.widodo@trakindo.co.id> 
Cc: Faisal Kusuma <sfaisal@trakindo.co.id>; Sumardi <sumardi@trakindo.co.id>; Iwan Pramono 
<iwan.pramono@trakindo.co.id>; Dayang Kardina Lubis <dayang.kardinalubis@trakindo.co.id> 
Subject: RE: Blankable poin atas pembelian unit. 
 
Dear Pak Syafnul, 
Terimakasih atas informasinya. 
Kami buatkan dulu silabus training yang dimaksud dan penawarannya. Segera kami update kembali. 
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Pak Dodok, 
Mohon bantuannya ya.. 
 
 
Terimakasih 
 
Ridwan Undru 
Learning & Talent Development Department 
 
 
PT Trakindo Utama 
Jl. Raya Narogong KM. 19 Cileungsi, Bogor 16820, Indonesia 
Telp. +62 21 823 3361 • IP Phone: (821) 3677 • Mobile: +62 811 8040 129 
www.trakindo.co.id 
Call Center 1500 228 
Facebook • LinkedIn •  YouTube: PT Trakindo Utama 
Instagram: @trakindoutama 
 
ADVANCING YOU FORWARD® 
 
A member of Tiara Marga Trakindo Group 
 

From: Syafnul Anhari  
Sent: Monday, November 11, 2019 11:30 AM 
To: Ridwan Undru <ridwan.undru@trakindo.co.id> 
Cc: Faisal Kusuma <sfaisal@trakindo.co.id>; Sumardi <sumardi@trakindo.co.id>; Iwan Pramono 
<iwan.pramono@trakindo.co.id>; Sri Widodo <sri.widodo@trakindo.co.id>; Dayang Kardina Lubis 
<dayang.kardinalubis@trakindo.co.id> 
Subject: RE: Blankable poin atas pembelian unit. 
 
Pak Ridwan, berikut data s/n dari machine Madhani yg ditanggung Trainingya dari bankable point.  
 
Biaya ini akan ditanggung internal, dengan mengurangi bankable point mereka. 
 
Thanks 
‐Ai‐ 
 

From: Ridwan Undru <ridwan.undru@trakindo.co.id>  
Sent: 07 November 2019 11:29 
To: Syafnul Anhari <sanhari@trakindo.co.id> 
Cc: Faisal Kusuma <sfaisal@trakindo.co.id>; Sumardi <sumardi@trakindo.co.id>; Iwan Pramono 
<iwan.pramono@trakindo.co.id>; Sri Widodo <sri.widodo@trakindo.co.id> 
Subject: RE: Blankable poin atas pembelian unit. 
 
Dear Pak Syafnul, 
Setelah koordinasi dengan instructor terkait, kami mohon infromasi: 

1. Data SN untuk MEP machine dibawah (untuk skema training yang akan kita propose). 
2. Background munculnya sesi Electronic Troubleshooting yang terpisah sendiri. Karena di Product Training sebenarnya 

sudah ada membahas topik mengenai engine, namun ini memang spesifik engine yang terpasang di machine tsb. 
 
Mohon juga tambahan informasi untuk kami: 

1. Apakah biaya training ini ditanggung oleh internal 
2. Pun ini confirmed, customer masih OK terkait pelaksanaanya di tahun depan 

 
Terimakasih 
 
Ridwan Undru 
Learning & Talent Development Department 
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PT Trakindo Utama 
Jl. Raya Narogong KM. 19 Cileungsi, Bogor 16820, Indonesia 
Telp. +62 21 823 3361 • IP Phone: (821) 3677 • Mobile: +62 811 8040 129 
www.trakindo.co.id 
Call Center 1500 228 
Facebook • LinkedIn •  YouTube: PT Trakindo Utama 
Instagram: @trakindoutama 
 
ADVANCING YOU FORWARD® 
 
A member of Tiara Marga Trakindo Group 
 

From: Ridwan Undru  
Sent: Thursday, November 7, 2019 8:40 AM 
To: Syafnul Anhari <sanhari@trakindo.co.id>; anggoro@madhani.co.id 
Cc: Faisal Kusuma <sfaisal@trakindo.co.id>; Sumardi <sumardi@trakindo.co.id>; Iwan Pramono 
<iwan.pramono@trakindo.co.id>; Sri Widodo <sri.widodo@trakindo.co.id> 
Subject: RE: Blankable poin atas pembelian unit. 
 
Pak Syafnul, 
Sebentar ya pak, saya diskusikan dulu dengan beberapa instructor terkait. 
Segera kita update kembali. 
 
Terimakasih 
 
Ridwan Undru 
Learning & Talent Development Department 
 
 
PT Trakindo Utama 
Jl. Raya Narogong KM. 19 Cileungsi, Bogor 16820, Indonesia 
Telp. +62 21 823 3361 • IP Phone: (821) 3677 • Mobile: +62 811 8040 129 
www.trakindo.co.id 
Call Center 1500 228 
Facebook • LinkedIn •  YouTube: PT Trakindo Utama 
Instagram: @trakindoutama 
 
ADVANCING YOU FORWARD® 
 
A member of Tiara Marga Trakindo Group 
 

From: Syafnul Anhari  
Sent: Thursday, November 7, 2019 7:30 AM 
To: anggoro@madhani.co.id 
Cc: Ridwan Undru <ridwan.undru@trakindo.co.id>; Faisal Kusuma <sfaisal@trakindo.co.id>; Sumardi 
<sumardi@trakindo.co.id> 
Subject: Re: Blankable poin atas pembelian unit. 
 

Pak Ridwan / Pak Sumardi, 
 
Apakah bisa kita lakukan permintaan dari Madhani ini ? 
 
Mohon advisenya bisa langsung ke Pak Anggoro Madhani. 
 
Terima kasih 
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Rgds 
-Ai- 
 
 
 
Sent from my Samsung Galaxy smartphone. 
 
 
-------- Original message -------- 
From: "Anggoro B. Setyawan" <anggoro@madhani.co.id>  
Date: 11/7/19 7:13 AM (GMT+07:00)  
To: Syafnul Anhari <sanhari@trakindo.co.id>  
Cc: Ridwan Undru <ridwan.undru@trakindo.co.id>, Faisal Kusuma <sfaisal@trakindo.co.id>, Sumardi 
<sumardi@trakindo.co.id>  
Subject: RE: Blankable poin atas pembelian unit.  
 
Pak Ai, Pak Mardi, 
  
Jika memungkinkan dibuat training per sillabus training yg saya kirimkan, dengan target unit per tipe, misal Dozer 
(semua dozer), Grader semua model grader di MTN, dll), tinggal nanti diberikan penjelasan perbedaan antar model 
dari tipe unit yg ditrainingkan. 
  
Namun jika tidak memungkinkan maka dibuat per model D8‐9R, D8‐9T dll. 
  
Kami tunggu tindaklanjut dari team training TU dan kesiapannya agar bisa direalisasikan asap. 
  
  
Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan banyak terima kasih. 
  
Salam, 
Anggoro 
  

From: Syafnul Anhari <sanhari@trakindo.co.id>  
Sent: Tuesday, 5 November, 2019 9:25 AM 
To: anggoro@madhani.co.id 
Cc: Ridwan Undru <ridwan.undru@trakindo.co.id>; Faisal Kusuma <sfaisal@trakindo.co.id>; Sumardi 
<sumardi@trakindo.co.id> 
Subject: FW: Blankable poin atas pembelian unit. 
  
Pak Anggoro, untuk training yg dimaksud itu nanti dibuatkan per model ya ?  
Info dari TC Ciluengsi kami untuk Instructor hingga akhir tahun ini sudah full, jadi bisa kita lakukan di tahun depan. 
Jika ok, agar dipersiapkan oleh TC Cileungsi kita utk tahun depan (Pak Ridwan Undru). 
  
Thanks 
‐Ai‐  
  

From: Ridwan Undru <ridwan.undru@trakindo.co.id>  
Sent: 04 November 2019 17:25 
To: Syafnul Anhari <sanhari@trakindo.co.id> 
Cc: Faisal Kusuma <sfaisal@trakindo.co.id>; Sumardi <sumardi@trakindo.co.id> 
Subject: RE: Blankable poin atas pembelian unit. 
  
Dear Pak Syafnul, 
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Untuk module yang dimaksud apakah dibuatkan per model?, mengingat ini terdiri dari beberapa varian yang mungkin saja ini 
berbeda system-nya. 
  
FYI, untuk activity instructor kita hingga akhir tahun ini sudah full. Kecil kemungkinan bisa dilakukan tahun ini. Prefer, jika OK bisa 
kita lakukan di tahun depan. 
  
Terimakasih 
  
Ridwan Undru 
Learning & Talent Development Department 
  
  
PT Trakindo Utama 
Jl. Raya Narogong KM. 19 Cileungsi, Bogor 16820, Indonesia 
Telp. +62 21 823 3361 • IP Phone: (821) 3677 • Mobile: +62 811 8040 129 
www.trakindo.co.id 
Call Center 1500 228 
Facebook • LinkedIn •  YouTube: PT Trakindo Utama 
Instagram: @trakindoutama 
  
ADVANCING YOU FORWARD® 
  
A member of Tiara Marga Trakindo Group 
  

From: Syafnul Anhari  
Sent: Monday, November 4, 2019 4:12 PM 
To: Ridwan Undru <ridwan.undru@trakindo.co.id> 
Cc: Faisal Kusuma <sfaisal@trakindo.co.id>; Sumardi <sumardi@trakindo.co.id> 
Subject: FW: Blankable poin atas pembelian unit. 
  
Pak Ridwan, bisa minta penawaran utk training dibawah,yang diminta oleh Madhani (terlampir) ? 
  
Terima kasih 
  
Rgds 
‐Ai‐ 
  

From: Anggoro B. Setyawan <anggoro@madhani.co.id>  
Sent: 04 November 2019 6:05 
To: 'George Rulian' <george.rulian@madhani.co.id>; Andrea Sigit Madhani <sigit@madhani.co.id>; Syafnul Anhari 
<sanhari@trakindo.co.id> 
Cc: Paul Ludlow <paul.ludlow@madhani.co.id>; 'Ananta' <ananta@madhani.co.id>; 'Yusri Amri' 
<yusri_amri@madhani.co.id>; Faisal Kusuma <sfaisal@trakindo.co.id> 
Subject: RE: Blankable poin atas pembelian unit. 
  
Selamat pagi Bapak2, 
  
Mohon dibantu realisasi penggunaan bankable utk MTN, untuk pelaksanaan training advance CAT Product di project 
dan tipe alat sesuai kebutuhan project sebagai berikut : 
  

NO  TRAINING  UNIT TYPE 

1  WHEEL TYPE    

   Product Knowledge & Maintenance  740 

   Engine Electronic    

   Machine Troubleshooting  745 
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      773E 

        

        

      775F 

      777D 

        

        

        

        

      777E 

        

        

        

      16M 

        

        

      14M 

        

        

2  TRACK TYPE    

   Product Knowledge & Maintenance  D8R 

   Engine Electronic    

   Machine Troubleshooting    

        

        

        

        

        

        

        

      D9R 

        

        

        

        

        

      D9T 

        

        

      D10T 

        

  
  
Detail training syllabus terlampir. 
Mohon info kesiapan materi dan waktu dari team TU, jika baru kita diskusikan tempat dan waktu pelaksanaannya. 
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Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan banyak terima kasih. 
  
Salam, 
Anggoro 
  

From: George Rulian <george.rulian@madhani.co.id>  
Sent: Tuesday, 29 October, 2019 2:54 PM 
To: Anggoro <anggoro@madhani.co.id>; Sigit <sigit@madhani.co.id>; 'Syafnul Anhari' <sanhari@trakindo.co.id> 
Cc: 'paul.ludlow' <paul.ludlow@madhani.co.id>; 'Ananta' <ananta@madhani.co.id>; 'Yusri Amri' 
<yusri_amri@madhani.co.id>; 'Faisal Kusuma' <sfaisal@trakindo.co.id> 
Subject: FW: Blankable poin atas pembelian unit. 
  
Bang Ai 
Terima kasih infonya. Untuk point ini tidak ada masa kadaluarsanya kan? 
  
P’ Ang / P’ Sigit 
FYI. Mungkin ada pelatihan atau kegiatan yang di perlukan. 
Masih banyak point yang tersisa as lampiran 
  
Rgds 
  
george 
  

From: Syafnul Anhari [mailto:sanhari@trakindo.co.id]  
Sent: Tuesday, October 29, 2019 9:49 AM 
To: George Rulian <george.rulian@madhani.co.id>; Faisal Kusuma <sfaisal@trakindo.co.id> 
Subject: RE: Blankable poin atas pembelian unit. 
  
Pak George, terlampir data utk bulan ini… 
  
Thanks 
‐Ai‐ 

From: sigit <sigit@madhani.co.id>  
Sent: Tuesday, October 23, 2018 10:44 AM 
To: george.rulian@madhani.co.id; 'Ananta' <ananta@madhani.co.id>; Bambang Trilaskono Madhani 
<bambang.trilaksono@madhani.co.id> 
Cc: Faisal Kusuma <sfaisal@trakindo.co.id>; Syafnul Anhari <sanhari@trakindo.co.id>; 'Anggoro Budi Setyawan' 
<anggoro@madhani.co.id>; eko@madhani.co.id 
Subject: Blankable poin atas pembelian unit. 
  
Paks, 
  
Sesuai pembicaraan kemarin kita dengan Trakindo, 
Mengenai blankable poin milik Madhani yang masih tersedia di TU, akan digunakan untuk pembelian software dan 
training tambahan ( diluar training delivery unit ). 
Cara nya adalah MTN tetap membuka PO sejumlah quotation Trakindo, lalu tetap terbit invoce penagihan ke MTN. 
Kemudian secara bersamaan, Trakindo mengeluarkan Debit Note atas transaksi  blankable poin tsb. 
  
Mohon SCM bisa, menginformasikan PO atas permintaan pencairan blankable poin tsb, agar segera nantinya 
diterbitkan debit note sebagai pengembalian dana ke MTN. 
  
Pak Faisal, 
Mohon info status jumlah blankable poin per hari ini yang di dapatkan MTN. 
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Salam,sigit 
"This email message and information, including any attachment is intended solely for the use of the recipient(s) and are 
confidential and may also be privileged. If the reader of this message is not the intended recipient, please delete this email and all 
information it contains including its attachment from your system and immediately notify the sender. Dissemination, distribution, 
copying, or other use of this email or its attachment is strictly prohibited. Any unintended use of this email shall be your 
responsibility and shall be subject to any jurisdiction."  


