Enrik Nurdin

From: Purwahyuni
Sent: 07 November 2019 14:11
To: Hindriyani Dwi Sulistyo Pujiastuti; Muhammad Fahruliansyah; Andre Gigih Prastiyo; Andrianur; Enrik Nurdin; Arief Rachman Abdurachman;

Mathius J Tangdilallo; Wisnu Wahyu Satrianto; Anggraeni Ningsih; Agus Supriadi; Yus Priyanto; Siswoyo; Ardiansyah; Yadi Oktaviandi;
Hendrik Hendra; Muhammad Hidayat Muchlas; Giyanto; Nanang Suprianto; Kariyono; Herman; Ganda Zulkifli Simanjuntak; Zanwar Arifin

Cc: Muhammad Zulfikar; Ade Chandra; Sarnisah Hasmi Lubis; AP Finance Sangatta
Subject: RE: Salary Deduction Nov 2019
Dear all

Ok done input di payroll November 2019

Terima kasih

Best Regards,

Pur Wahyuni
HR Department

From: Hindriyani Dwi Sulistyo Pujiastuti <hindriyani.pujiastuti@trakindo.co.id>

Sent: 07 November 2019 12:55

To: Muhammad Fahruliansyah <Muhammad.Fahruliansyah@trakindo.co.id>; Andre Gigih Prastiyo <andre.prastiyo@trakindo.co.id>; Andrianur
<A.Andrianur@trakindo.co.id>; Enrik Nurdin <enrik.nurdin@trakindo.co.id>; Arief Rachman Abdurachman <arief.abdurachman@trakindo.co.id>; Mathius J Tangdilallo
<mtangdilallo@trakindo.co.id>; Wisnu Wahyu Satrianto <wisnu.satrianto@trakindo.co.id>; Anggraeni Ningsih <anggreni.ningsih@trakindo.co.id>; Agus Supriadi
<Agus.Supriadi@trakindo.co.id>; Yus Priyanto <Yus.Priyanto@trakindo.co.id>; Siswoyo <S.Siswoyo@trakindo.co.id>; Ardiansyah <A.Ardiansyah@trakindo.co.id>; Yadi
Oktaviandi <yadi.oktaviandi@trakindo.co.id>; Hendrik Hendra <Hendrik.Hendra@trakindo.co.id>; Muhammad Hidayat Muchlas <Muhammad.H.Muchlas@trakindo.co.id>;
Giyanto <GIYANTO@TRAKINDO.CO.ID>; Nanang Suprianto <Nanang.Suprianto@trakindo.co.id>; Kariyono <K.Kariyono@trakindo.co.id>; Herman
<He.Herman@trakindo.co.id>; Ganda Zulkifli Simanjuntak <ganda.simanjuntak@trakindo.co.id>; Zanwar Arifin <Zanwar.Arifin@trakindo.co.id>; Purwahyuni
<purwahyuni@trakindo.co.id>

Cc: Muhammad Zulfikar <muhammad.zulfikar@trakindo.co.id>; Ade Chandra <ade.chandra@trakindo.co.id>; Sarnisah Hasmi Lubis <sarnisah.hasmilubis@trakindo.co.id>;
AP Finance Sangatta <APFinanceSangatta@trakindo.co.id>

Subject: Salary Deduction Nov 2019



Dear Bapak / Ibu

Fyi, sesuai email reminder kami sebelumnya (terlampir) berikut details outstanding yang kami masukkan dalam Salary Deduction November 2019 dengan pemotongan 1X

Dear Mba Yuni

Mohon bantuannya yaa, untuk pemotongan di November 2019

5P November 2019

o7
Perzonal Refund Other
MO SN MAME Ticket ECV Personal OIS TAR | OfS ADWANCE TELP TOTAL DESC.
4 |EMP1017854 |Enrik Murdin 1.000.000 1.000.000 |TCAR *Req.from 17.09.19 To 2000919 to 464-329;329-
5 |EMP101B236 |Arief Rachman 2.000.000 2.000.000 |TCAR *Req.from 19.09.19 To 21.09.1%9 to 464-4B6;4B6-
& |EMP10054358 |Mathius lohn Tangdilallo 1.250.000 1.250.000 |TCAR *Req.from 11.08.19 To 15.08.19 to 464-330;330-
7 |EMP10O0BE4S | Wisnu Wahyu Satrianto 700.000 700.000 |TCAR *Req.from 21.08.19 To 25.08.19to0 464-329.529-
& |EMP10278B8 |Anggreni Mingsih Impa 1.500.000 1.500.000 |TCAR *Req.from 17.08.19 To 240819 to 464-329;329-
S |EMPL1003050 |Agus Supriadi S00.000 S00.000 |TCAR *Req.from 15.08.1% To 15.08.1%9 to 464-465
10 |EMP100B4TS | Yus Priyanto 500.000 500.000 |TCAR *Req.from 05.08.19 To 0B.08.19to0 464-329.529-
11 |EMP1003S852 | Siswoyo 500.000 500.000 |TCAR *Req.from 11.07.18To 11.07.1%9to 464-465
12 |EMP1014830 |Ardiansyah 1.000.000 1.000.000 | TCAR *Req.from 15.07.19 To 15.07.19toc 464-329
13 |EMP1022654 |Yadi Oktaviandi 1.000.000 1.000.000 | TCAR *Req.from 07.07.19 To 15.07.19to 330-149;149-
14 |EMP1030595 |Hendrik Hendra 500.000 500.000 |TCAR*Req.from 22.05.15To 22.05.19to 464-465
15 |EMP1026608 |Muhammad Hidayat Muchlas 1.125.000 1.125.000 | TCAR *Req.from 04.05.19 To 28.05.19to 330-379;379-
16 |EMP1020762 |Giyanto 750.000 750.000 |TCAR *Req.from 03.05.19 To 19.05.19t0 464-329.525-
17 |EMP104B321 |M. Fahruliansyah 650.000 650,000 | 1800459708
18 |EMP1003781 |MNanang Suprianto 362 500 362.500 | 1800459655
15 |EMP101482% |Kariyono 675.000 &75.000 | 1800459707
20|EMP103061% |Herman S500.000 500.000 11800462341
21 |EMP10235%5 |Ganda Zulkifli 831.150 831.150 | 1800462540
5P November 2019
MO EMP ID MAME Amaount Desc
"01|EmPi0ag3z1 M. Fahruliansyah 72051 |PA atas tools |, 1800462832
"02 |EMP1003863 |Zanwar Ariin 222000 |PA atas tools , 1800462830

Terima Kasih

Best Regards,

Hindriyani Dwi (Indry)



Finance Department

PT Trakindo Utama

Tango Delta-Kompleks KPC

Sangatta, Kutai Timur, Kalimantan Timur

Tel. +62 549 21152 Ext. 131 IP Phone: 8549-8426

hindriyani.pujiastuti@trakindo.co.id
www.trakindo.co.id

A member of Tiara Marga Trakindo Group



