Dominggus Enos

From: Wahyudi Dardjat

Sent: Sunday, June 16, 2019 11:03 PM

To: T Syahrial; Agung Wibowo; Dominggus Enos; Muhammad Giffari Zaka; Ragil
Prasetyo

Cc: Inventory And System TU Finance

Subject: Re: Cek GP 4xC18 PT. Pelayaran Sakti Inti Makmur --- GP Minus

Pak Agung,

Silahkan, .. ¥6146

Best Regards

Wahyudi

Power System Sales — East Indonesia

PT Trakindo Utama

East Indonesia Area

Jalan Prof. Dr. H. Abdurahman Basalamah No. 2, Panaikang, Makassar 90231, Sulawesi Selatan
* Tel: +62 (0411) 449127, 449600 Ext. 115 « Fax +62 (0411) 449658 « Mobile: 0811477918
www.trakindo.co.id

Call Center 1500 228

Facebook ¢ LinkedIn ¢« YouTube: PT Trakindo Utama
Instagram: @trakindoutama

ADVANCING FORWARD®
A member of Tiara Marga Trakindo

-------- Pesan asli --------

Dari: T Syahrial <tsyahria@trakindo.co.id>

Tanggal: 16/06/19 22:39 (GMT+08:00)

Ke: Agung Wibowo <agung.wibowo@trakindo.co.id>, Dominggus Enos <dominggus.enos@trakindo.co.id>,
Muhammad Giffari Zaka <muhammad.zaka@trakindo.co.id>, Ragil Prasetyo <ragil.prasetyo@trakindo.co.id>
Cc: Inventory And System TU Finance <insysco.tufinance@trakindo.co.id>, Wahyudi Dardjat
<wahyudi.dardjat@trakindo.co.id>

Subjek: RE: Cek GP 4xC18 PT. Pelayaran Sakti Inti Makmur --- GP Minus

Approved, thanks.
Best Regards,

Teuku Syahrial
Engine Territory Sales Manager — Power Systems Business

PT Trakindo Utama

TMT 1 Building, 12th Floor

Jalan Cilandak KKO No.1, Jakarta 12560, Indonesia

Tel. +62 21 7822 373, 2997 6620 ¢ Mobile: +62 811 880 354
tsyahria@trakindo.co.id

www.trakindo.co.id




A member of Tiara Marga Trakindo Group

From: Agung Wibowo <agung.wibowo@trakindo.co.id>

Sent: 16 June 2019 21:14

To: Dominggus Enos <dominggus.enos@trakindo.co.id>; Muhammad Giffari Zaka
<muhammad.zaka@trakindo.co.id>; Ragil Prasetyo <ragil.prasetyo@trakindo.co.id>

Cc: Inventory And System TU Finance <insysco.tufinance@trakindo.co.id>; T Syahrial <tsyahria@trakindo.co.id>;
Wahyudi Dardjat <wahyudi.dardjat@trakindo.co.id>

Subject: RE: Cek GP 4xC18 PT. Pelayaran Sakti Inti Makmur --- GP Minus

Dear All

Apabila akan mengundang saudara Enos dari Makassar ke HO, silahkan bisa diatur meetingnya antara tgl 19 — 21 Juni
2019 karena ada beberapa agenda lain di E&T Marketing HO.

Ada beberapa agenda transfer knowledge dari Enos ke personel baru di E&T Marketing HO.

Mas Wahyudi/Bang lyal, please approval ya. Thanks.

Regards
Agung

From: Dominggus Enos <dominggus.enos@trakindo.co.id>

Sent: 11 June 2019 18:19

To: Muhammad Giffari Zaka <muhammad.zaka@trakindo.co.id>; Ragil Prasetyo <ragil.prasetyo@trakindo.co.id>;
Agung Wibowo <agung.wibowo@trakindo.co.id>

Cc: Inventory And System TU Finance <insysco.tufinance@trakindo.co.id>; T Syahrial <tsyahria@trakindo.co.id>;
Wahyudi Dardjat <wahyudi.dardjat@trakindo.co.id>

Subject: Re: Cek GP 4xC18 PT. Pelayaran Sakti Inti Makmur --- GP Minus

Mas Ragil,
Saat ini posisi saya sudah di Makassar (pindah tugas).

Dear Mas Agung,

Ada rencana undang saya ke HO untuk menyelesaikan case berikut? Sekalian saya sharing knowledge ke
personil baru di Marketing, juga action plan untuk stock C15 Tier 4 yg akan direrate ke Tier 2. Preference
on 19-21 Juni 2019.

Thanks.

From: Ragil Prasetyo

Sent: Tuesday, June 11, 2019 6:51:52 PM

To: Muhammad Giffari Zaka; Dominggus Enos

Cc: Inventory And System TU Finance

Subject: RE: Cek GP 4xC18 PT. Pelayaran Sakti Inti Makmur --- GP Minus

Dear Mas Ari,

Mohon dibantu set up meeting untuk hari Jumat 14 Juni 2019.
List participant nya :

Team insysco — mba Dayang, saya, mas ari
Team LTS —mas Rama

Team Warehouse — mas Budi Rustianto
Pak Enos

PWNPE



Dear pak Enos,
Ada yang mau ditambahkan kah participantnya?

Thank you
Best Regards,

Ragil Prasetyo
Accounting & Tax Div.

PT. Trakindo Utama

Head Office

TMT 1 Building, 2" Floor.

JI Cilandak KKO No.1, Jakarta 12560, Indonesia
Tel : +62 21782 2373/ 299 766 20 (Ext 1740)
Fax : +62 21 782 2357/ 299 766 12

E : ragil.prasetyo@trakindo.co.id

W : www.trakindo.co.id

Call Center 1500 228

Facebook ¢ Linkedin: PT Trakindo Utama

A member of Tiara Marga Trakindo Group

From: Ragil Prasetyo

Sent: Monday, June 3, 2019 12:51 PM

To: Dominggus Enos <dominggus.enos@trakindo.co.id>

Cc: Sales Support Admin Transactional <SalesAdminMarketingHO @trakindo.co.id>; T Syahrial
<tsyahria@trakindo.co.id>; Pricing Marketing HO <pricing.marketingho@trakindo.co.id>; Mochamad Randy Pradana
<mochamad.pradana@trakindo.co.id>; Agung Wibowo <agung.wibowo@trakindo.co.id>; Avalian
<avalian@trakindo.co.id>; Muhammad Giffari Zaka <muhammad.zaka@trakindo.co.id>; Okta Kurnia Akbar
<okta.kurnia.akbar@trakindo.co.id>; Dayang Kardina Lubis <dayang.kardinalubis@trakindo.co.id>

Subject: RE: Cek GP 4xC18 PT. Pelayaran Sakti Inti Makmur --- GP Minus

Dear pak Enos,
Sebelumnya saya secara pribadi mohon maaf karena belum bisa memberikan update dan keputusan. Sebaiknya kami
schedule kan meeting antar team Warehouse, LTS dan team bapak, agar kita bisa duduk bareng dan mencapai

kesepakatan dan jalan keluar.

Dear mas Ghiffari,

Mohon dibantu schedulkan meeting untuk team Insysco, Warehouse, LTS dan team nya pak Enos ya mas. Terkait
miss proses accessories PP.

Thank you
Best Regards,

Ragil Prasetyo
Accounting & Tax Div.

PT. Trakindo Utama

Head Office

TMT 1 Building, 2 Floor.

JI Cilandak KKO No.1, Jakarta 12560, Indonesia
Tel : +62 21782 2373/ 299 766 20 (Ext 1740)
Fax : +62 21782 2357/ 299 766 12

E : ragil.prasetyo@trakindo.co.id

W : www.trakindo.co.id




Call Center 1500 228
Facebook ¢ Linkedin: PT Trakindo Utama

A member of Tiara Marga Trakindo Group

From: Dominggus Enos

Sent: Monday, June 3, 2019 10:24 AM

To: Ragil Prasetyo <ragil.prasetyo@trakindo.co.id>

Cc: Sales Support Admin Transactional <SalesAdminMarketingHO @trakindo.co.id>; T Syahrial
<tsyahria@trakindo.co.id>; Pricing Marketing HO <pricing.marketingho@trakindo.co.id>; Mochamad Randy Pradana
<mochamad.pradana@trakindo.co.id>; Agung Wibowo <agung.wibowo@trakindo.co.id>; Avalian
<avalian@trakindo.co.id>; Muhammad Giffari Zaka <muhammad.zaka@trakindo.co.id>; Okta Kurnia Akbar
<okta.kurnia.akbar@trakindo.co.id>; Dayang Kardina Lubis <dayang.kardinalubis@trakindo.co.id>

Subject: RE: Cek GP 4xC18 PT. Pelayaran Sakti Inti Makmur --- GP Minus

Mas Ragil,
Mohon update informasi mengenai permintaan di bawah.
Thank you.

Best Regards,
Enos

From: Dominggus Enos

Sent: Wednesday, May 29, 2019 9:46 AM

To: Ragil Prasetyo <ragil.prasetyo@trakindo.co.id>; Dayang Kardina Lubis <dayang.kardinalubis@trakindo.co.id>

Cc: Sales Support Admin Transactional <SalesAdminMarketingHO @trakindo.co.id>; T Syahrial
<tsyahria@trakindo.co.id>; Pricing Marketing HO <pricing.marketingho@trakindo.co.id>; Mochamad Randy Pradana
<mochamad.pradana@trakindo.co.id>; Agung Wibowo <agung.wibowo@trakindo.co.id>; Avalian
<avalian@trakindo.co.id>; Muhammad Giffari Zaka <muhammad.zaka@trakindo.co.id>

Subject: RE: Cek GP 4xC18 PT. Pelayaran Sakti Inti Makmur --- GP Minus

Mas Ragil,
Mohon updatenya mengenai permintaan di bawah.
Terima kasih.

From: Dominggus Enos

Sent: Thursday, May 23, 2019 9:23 AM

To: Ragil Prasetyo <ragil.prasetyo@trakindo.co.id>; Dayang Kardina Lubis <dayang.kardinalubis@trakindo.co.id>

Cc: Sales Support Admin Transactional <SalesAdminMarketingHO @trakindo.co.id>; T Syahrial
<tsyahria@trakindo.co.id>; Pricing Marketing HO <pricing.marketingho@trakindo.co.id>; Mochamad Randy Pradana
<mochamad.pradana@trakindo.co.id>; Agung Wibowo <agung.wibowo@trakindo.co.id>; Avalian
<avalian@trakindo.co.id>; Muhammad Giffari Zaka <muhammad.zaka@trakindo.co.id>

Subject: RE: Cek GP 4xC18 PT. Pelayaran Sakti Inti Makmur --- GP Minus

Mas Ragil,
Mohon info, apakah sudah ada update dari tim LTS dan Warehouse.
Thanks.

Best Regards,
Enos

From: Dominggus Enos

Sent: Thursday, May 09, 2019 1:27 PM

To: Ragil Prasetyo <ragil.prasetyo@trakindo.co.id>; Dayang Kardina Lubis <dayang.kardinalubis@trakindo.co.id>
Cc: Sales Support Admin Transactional <SalesAdminMarketingHO @trakindo.co.id>; T Syahrial
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<tsyahria@trakindo.co.id>; Pricing Marketing HO <pricing.marketingho@trakindo.co.id>; Mochamad Randy Pradana
<mochamad.pradana@trakindo.co.id>; Agung Wibowo <agung.wibowo@trakindo.co.id>; Avalian
<avalian@trakindo.co.id>; Muhammad Giffari Zaka <muhammad.zaka@trakindo.co.id>

Subject: RE: Cek GP 4xC18 PT. Pelayaran Sakti Inti Makmur --- GP Minus

Noted and thanks supportnya Mas Ragil.
Kami tunggu updatenya sebelum unit 4xC18 tsb TECO.
Thanks.

Best Regards,

Dominggus Enos

From: Ragil Prasetyo <ragil.prasetyo@trakindo.co.id>

Sent: Thursday, May 09, 2019 12:27 PM

To: Dominggus Enos <dominggus.enos@trakindo.co.id>; Dayang Kardina Lubis
<dayang.kardinalubis@trakindo.co.id>

Cc: Sales Support Admin Transactional <SalesAdminMarketingHO @trakindo.co.id>; T Syahrial
<tsyahria@trakindo.co.id>; Pricing Marketing HO <pricing.marketingho@trakindo.co.id>; Mochamad Randy Pradana
<mochamad.pradana@trakindo.co.id>; Agung Wibowo <agung.wibowo@trakindo.co.id>; Avalian
<avalian@trakindo.co.id>; Muhammad Giffari Zaka <muhammad.zaka@trakindo.co.id>

Subject: RE: Cek GP 4xC18 PT. Pelayaran Sakti Inti Makmur --- GP Minus

Dear Pak Enos,
Sebelumnya setelah saya konfirmasi ke team LTS dan tracing lebih dalam ada beberapa hal yang dapat disimpulkan:

1. Prosedur lepas — tempel accessories berbeda metodenya dengan attachment (attach-dettach), dimana
accessories ini bersifat stock.

2. Atas case tersebut, pengorderan accessories nya langsung dedicated ke Unit IO sehingga langsung
terkonsum ke unit — seharusnya dedicated Sales Order (menjadi stok terlebih dahulu).

3. Atas prosedur dan step by step nya masih saya mintakan advice ke team LTS dan warehouse ya pak

Once sudah dapat update, akan saya komunikasikan ke bapak.

Thank you
Best Regards,

Ragil Prasetyo
Accounting & Tax Div.

PT. Trakindo Utama

Head Office

TMT 1 Building, 17t Floor.

JI Cilandak KKO No.1, Jakarta 12560, Indonesia
Tel : +62 21 782 2373/ 299 766 20 (Ext 1740)
Fax: +62 21782 2357/ 299 766 12

E : ragil.prasetyo@trakindo.co.id

W : www.trakindo.co.id

Call Center 1500 228

Facebook ¢ Linkedin: PT Trakindo Utama

A member of Tiara Marga Trakindo Group

From: Dominggus Enos
Sent: Wednesday, May 8, 2019 3:16 PM
To: Ragil Prasetyo <ragil.prasetyo@trakindo.co.id>; Dayang Kardina Lubis <dayang.kardinalubis@trakindo.co.id>
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Cc: Sales Support Admin Transactional <SalesAdminMarketingHO @trakindo.co.id>; T Syahrial
<tsyahria@trakindo.co.id>; Pricing Marketing HO <pricing.marketingho@trakindo.co.id>, Mochamad Randy Pradana
<mochamad.pradana@trakindo.co.id>; Agung Wibowo <agung.wibowo@trakindo.co.id>; Avalian
<avalian@trakindo.co.id>; Muhammad Giffari Zaka <muhammad.zaka@trakindo.co.id>

Subject: Re: Cek GP 4xC18 PT. Pelayaran Sakti Inti Makmur --- GP Minus

Mas Ragil,

1. 3item yg di-order (MPD Panel & Wiring, Seawater strainer, dan Racor) adalah standard completion
untuk semua unit-unit Marine, namun khusus untuk deal C18 (Batch 10018713 to 716), 3 item tsb
tidak kita supply sesuai agreement dgn Customer karena Customer minta pengurangan harga.
Karena 3 item ini adalah standard completion, team Engineering langsung meng-order local
completion tsb tanpa koordinasi dgn Marketing, ini juga kesalahan kami yg tidak monitor pada saat
local completion-nya di-order oleh Engineering. Cost untuk 3 item local completion tsb tidak di-
plan-kan, sehingga menyebabkan Minus pada unit C18. Kebetulan ada 4 unit C32 orderan TUS
(Batch 10182292 to 294, 296) yg memerlukan 3 item local completion tsb, sudah di-plan-kan dan
belum di-orderkan sehingga akan kita alokasikan 3 item local completion tsb ke 4 unit C32. Agar
4xC18 tidak tetap Minus (saat di-invoice Minus), kami minta agar cost-nya di-pindahkan ke 4xC32.

2. Secara fisik accessories tsb masih di stock kita dan tetap akan kita tempelkan ke 4xC32 jika unitnya
tiba.

Mohon bantuannya.

Thanks.

Best Regards,

Enos

From: Ragil Prasetyo

Sent: Wednesday, May 8, 2019 2:41:36 PM

To: Dominggus Enos; Dayang Kardina Lubis

Cc: Sales Support Admin Transactional; T Syahrial; Pricing Marketing HO; Mochamad Randy Pradana; Agung Wibowo;
Avalian; Muhammad Giffari Zaka

Subject: RE: Cek GP 4xC18 PT. Pelayaran Sakti Inti Makmur --- GP Minus

Dear Pak Enos,

Sesuai pembicaraan kita by phone setelah email bapak yang 15 Februari 2019, dimana COGS atas unit yang muncul
setelah release R2B semuanya berdasarkan actual cost (otomatis by system — by proses GRIR).

Dan apabila diperlukan ada manual pencatatan, harus berdasarkan supporting dokumen yang jelas dan proper

secara accounting nya agar tidak bermasalah saat proses audit nantinya.

Untuk hal tersebut ada beberapa point yang saya mau tanyakan sebelum saya konfirmasikan.



1. Order atas accessories tersebut di awal didasarkan atas apa ya pak dan kenapa bisa sampai salah alokasi ya
pak ke unit yang seharusnya tidak di attach?
Karena semenjak release R2B untuk order accessories ada 2 metode (1) untuk stok, order by PPSC dan (2)
dedicated SO, order by PPSC berdasarkan request dari teman-teman Sales.

2. Kemudian untuk saat ini secara fisik material (MM) atas accessories tersebut menempel di mana ya pak?

Dear Mba Dayang,

Ada concern lain kah?

Thank you
Best Regards,

Ragil Prasetyo
Accounting & Tax Div.

PT. Trakindo Utama

Head Office

TMT 1 Building, 17t Floor.

JI Cilandak KKO No.1, Jakarta 12560, Indonesia
Tel :+62 21782 2373/299 766 20 (Ext 1740)
Fax : +62 21 782 2357/ 299 766 12

E : ragil.prasetyo@trakindo.co.id

W : www.trakindo.co.id

Call Center 1500 228

Facebook ¢ Linkedin: PT Trakindo Utama

A member of Tiara Marga Trakindo Group

From: Dominggus Enos

Sent: Tuesday, May 7, 2019 7:51 AM

To: Ragil Prasetyo <ragil.prasetyo@trakindo.co.id>

Cc: Sales Support Admin Transactional <SalesAdminMarketingHO @trakindo.co.id>; T Syahrial
<tsyahria@trakindo.co.id>; Pricing Marketing HO <pricing.marketingho@trakindo.co.id>; Mochamad Randy Pradana
<mochamad.pradana@trakindo.co.id>; Agung Wibowo <agung.wibowo@trakindo.co.id>; Avalian
<avalian@trakindo.co.id>; Ragil Prasetyo <ragil.prasetyo@trakindo.co.id>; Muhammad Giffari Zaka
<muhammad.zaka@trakindo.co.id>; Dayang Kardina Lubis <dayang.kardinalubis@trakindo.co.id>

Subject: RE: Cek GP 4xC18 PT. Pelayaran Sakti Inti Makmur --- GP Minus

Importance: High

Selamat pagi Mas Ragil,

Melanjutkan email tgl 15 February 2019 di bawah ini, mohon updatenya apakah cost yg di-highlight di file terlampir
sudah dapat di-pindahkan (re-class) ke Batch ID berikut ini?

Pada saat itu ada kesalahan input charge account pada saat create PR, cost tersebut seharusnya di-charge Batch ID
berikut.

10182292

10182293

10182294

10182296

Batch ID di atas adalah orderan TUS.



Terima kasih.

Salam,
Enos

From: Dominggus Enos

Sent: Friday, February 15, 2019 4:40 PM

To: Ragil Prasetyo <ragil.prasetyo@trakindo.co.id>; Dayang Kardina Lubis <dayang.kardinalubis@trakindo.co.id>

Cc: Sales Support Admin Transactional <SalesAdminMarketingHO @trakindo.co.id>; T Syahrial
<tsyahria@trakindo.co.id>; Pricing Marketing HO <pricing.marketingho@trakindo.co.id>; Mochamad Randy Pradana
<mochamad.pradana@trakindo.co.id>; Agung Wibowo <agung.wibowo@trakindo.co.id>; Avalian
<avalian@trakindo.co.id>; Ragil Prasetyo <ragil.prasetyo@trakindo.co.id>; Muhammad Giffari Zaka
<muhammad.zaka@trakindo.co.id>

Subject: RE: Cek GP 4xC18 PT. Pelayaran Sakti Inti Makmur --- GP Minus

Mas Ragil / Mba Dayang,

Mohon konfirmasi permintaan Re-class actual cost untuk unit2 berikut akan bisa dilakukan jika unit2 yg akan
menerima beban cost tsb sudah di-receive di system, saat ini unit2 yg akan menerima beban cost tsb masih di
pabrik. Kami akan invoice unit2 di bawah ini dgn GP Minus untuk sementara. Kami hanya butuh konfirmasi bahwa
unit2 berikut bisa di-re-class walaupun sudah invoice.

Thanks.
2010961 | 10 | oatq | o PELAVARAN SAKTINTI E | c18 | 10018713 | ToR0S832 | E13IC18-715_001:AA
2010961 | 20 | oatq | o ELAVARAN SAKTINTI E | c18 | 10018714 | ToR05833 | E13IC18-715_001:AA
2010961 | 30 | oatq | i L AYARAN SAKTINT! E | ct8 | 10018715 | ToR05834 | E13IC18-715_001:AA
2010961 | 40 | 0A11 | iy foLAYARAN SAKTINTI E | c18 | 10018716 | T2R05835 | E13IC18-715_001:AA

Best Regards,

Dominggus Enos
Product Life Cycle — Marine, Oil & Gas and Industrial
Power Systems Marketing

PT Trakindo Utama

TMT 1 Building, 12th Floor

Jalan Cilandak KKO No.1, Jakarta 12560, Indonesia
Tel. +62 21 7822 373, 2997 6620 Ext. 1536
dominggus.enos@trakindo.co.id
www.trakindo.co.id

A member of Tiara Marga Trakindo Group

From: Dominggus Enos

Sent: Friday, February 15,2019 9:35 AM

To: Ragil Prasetyo <ragil.prasetyo@trakindo.co.id>

Cc: Sales Support Admin Transactional <SalesAdminMarketingHO@trakindo.co.id>; T Syahrial
<tsyahria@trakindo.co.id>; Pricing Marketing HO <pricing.marketingho@trakindo.co.id>; Mochamad Randy Pradana
<mochamad.pradana@trakindo.co.id>; Agung Wibowo <agung.wibowo@trakindo.co.id>; Avalian
<avalian@trakindo.co.id>; Ragil Prasetyo <ragil.prasetyo@trakindo.co.id>; Dayang Kardina Lubis
<dayang.kardinalubis@trakindo.co.id>; Muhammad Giffari Zaka <muhammad.zaka@trakindo.co.id>

Subject: RE: Cek GP 4xC18 PT. Pelayaran Sakti Inti Makmur --- GP Minus

Mas Ragil,



Mohon info progress permintaan di bawah.
Thanks.

Best Regards,

Dominggus Enos
Product Life Cycle — Marine, Oil & Gas and Industrial
Power Systems Marketing

PT Trakindo Utama

TMT 1 Building, 12th Floor

Jalan Cilandak KKO No.1, Jakarta 12560, Indonesia
Tel. +62 21 7822 373, 2997 6620 Ext. 1536
dominggus.enos@trakindo.co.id
www.trakindo.co.id

A member of Tiara Marga Trakindo Group

From: Dominggus Enos

Sent: Monday, February 11, 2019 3:53 PM

To: Ragil Prasetyo <ragil.prasetyo@trakindo.co.id>

Cc: Sales Support Admin Transactional <SalesAdminMarketingHO@trakindo.co.id>; T Syahrial
<tsyahria@trakindo.co.id>; Pricing Marketing HO <pricing.marketingho@trakindo.co.id>; Mochamad Randy Pradana
<mochamad.pradana@trakindo.co.id>; Agung Wibowo <agung.wibowo@trakindo.co.id>; Avalian
<avalian@trakindo.co.id>; Ragil Prasetyo <ragil.prasetyo@trakindo.co.id>; Dayang Kardina Lubis
<dayang.kardinalubis@trakindo.co.id>; Muhammad Giffari Zaka <muhammad.zaka@trakindo.co.id>

Subject: RE: Cek GP 4xC18 PT. Pelayaran Sakti Inti Makmur --- GP Minus

Mas Ragil,
Mohon update progress permintaan berikut.
Thanks.

Best Regards,

Dominggus Enos
Product Life Cycle — Marine, Oil & Gas and Industrial
Power Systems Marketing

PT Trakindo Utama

TMT 1 Building, 12th Floor

Jalan Cilandak KKO No.1, Jakarta 12560, Indonesia
Tel. +62 21 7822 373, 2997 6620 Ext. 1536
dominggus.enos@trakindo.co.id
www.trakindo.co.id

A member of Tiara Marga Trakindo Group

From: Dominggus Enos

Sent: Friday, February 08, 2019 2:55 PM

To: Dayang Kardina Lubis <dayang.kardinalubis@trakindo.co.id>; Ragil Prasetyo <ragil.prasetyo@trakindo.co.id>;
Muhammad Giffari Zaka <muhammad.zaka@trakindo.co.id>

Cc: Sales Support Admin Transactional <SalesAdminMarketingHO@trakindo.co.id>; T Syahrial
<tsyahria@trakindo.co.id>; Pricing Marketing HO <pricing.marketingho@trakindo.co.id>; Mochamad Randy Pradana
<mochamad.pradana@trakindo.co.id>; Agung Wibowo <agung.wibowo@trakindo.co.id>; Avalian




<avalian@trakindo.co.id>; Ragil Prasetyo <ragil.prasetyo@trakindo.co.id>
Subject: RE: Cek GP 4xC18 PT. Pelayaran Sakti Inti Makmur --- GP Minus

Mas Ragil,
Sesuai diskusi telp, 3 item cost Accessories dalam ETR terlampir ada kesalahan charge account pada saat create PR,
seharusnya 3 item cost tersebut di-bebankan ke 4 unit berikut :

10182292

10182293

10182294

10182296

Mohon dibantu untuk memindahkan cost tersebut ke 4 unit di atas.
Terima kasih.

Best Regards,

Dominggus Enos
Product Life Cycle — Marine, Oil & Gas and Industrial
Power Systems Marketing

PT Trakindo Utama

TMT 1 Building, 12th Floor

Jalan Cilandak KKO No.1, Jakarta 12560, Indonesia
Tel. +62 21 7822 373, 2997 6620 Ext. 1536
dominggus.enos@trakindo.co.id
www.trakindo.co.id

A member of Tiara Marga Trakindo Group

From: Dayang Kardina Lubis <dayang.kardinalubis@trakindo.co.id>

Sent: Friday, February 08,2019 9:46 AM

To: Dominggus Enos <dominggus.enos@trakindo.co.id>; Ragil Prasetyo <ragil.prasetyo@trakindo.co.id>;
Muhammad Giffari Zaka <muhammad.zaka@trakindo.co.id>

Cc: Sales Support Admin Transactional <SalesAdminMarketingHO @trakindo.co.id>; T Syahrial
<tsyahria@trakindo.co.id>; Pricing Marketing HO <pricing.marketingho@trakindo.co.id>; Mochamad Randy Pradana
<mochamad.pradana@trakindo.co.id>; Agung Wibowo <agung.wibowo@trakindo.co.id>; Avalian
<avalian@trakindo.co.id>; Ragil Prasetyo <ragil.prasetyo@trakindo.co.id>

Subject: RE: Cek GP 4xC18 PT. Pelayaran Sakti Inti Makmur --- GP Minus

Ragil dan Ari
Mhn di cek

Dayang Kardina Lubis
Finance Division

PT Trakindo Utama

TMT 1 BUILDING, 17t Floor

Jalan Cilandak KKO No.1, Jakarta 12560, Indonesia
Tel. +62 21 782 2373, 299 766 20 « Ext: 1748
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From: Dominggus Enos <dominggus.enos@trakindo.co.id>

Sent: Friday, February 08, 2019 9:44 AM

To: Dayang Kardina Lubis <dayang.kardinalubis@trakindo.co.id>

Cc: Sales Support Admin Transactional <SalesAdminMarketingHO@trakindo.co.id>; T Syahrial
<tsyahria@trakindo.co.id>; Pricing Marketing HO <pricing.marketingho@trakindo.co.id>; Mochamad Randy Pradana
<mochamad.pradana@trakindo.co.id>; Agung Wibowo <agung.wibowo@trakindo.co.id>; Avalian
<avalian@trakindo.co.id>; Ragil Prasetyo <ragil.prasetyo@trakindo.co.id>

Subject: FW: Cek GP 4xC18 PT. Pelayaran Sakti Inti Makmur --- GP Minus

Mba Dayang,

Mohon dibantu, untuk cost yg saya highlight terlampir, apakah bisa di-re-class menjadi nol? Pada saat unit2 ini di-
orderkan local completion ada kesalahan charge account-nya sehingga cost-nya masuk ke unit2 tsb.

Mohon advice-nya.

Thanks.

Best Regards,

Dominggus Enos
Product Life Cycle — Marine, Oil & Gas and Industrial
Power Systems Marketing

PT Trakindo Utama

TMT 1 Building, 12th Floor

Jalan Cilandak KKO No.1, Jakarta 12560, Indonesia
Tel. +62 21 7822 373, 2997 6620 Ext. 1536
dominggus.enos@trakindo.co.id
www.trakindo.co.id

A member of Tiara Marga Trakindo Group

From: Dominggus Enos

Sent: Friday, February 08,2019 9:26 AM

To: Avalian <avalian@trakindo.co.id>

Cc: Sales Support Admin Transactional <SalesAdminMarketingHO@trakindo.co.id>; T Syahrial
<tsyahria@trakindo.co.id>; Pricing Marketing HO <pricing.marketingho@trakindo.co.id>; Mochamad Randy Pradana
<mochamad.pradana@trakindo.co.id>; Agung Wibowo <agung.wibowo@trakindo.co.id>

Subject: RE: Cek GP 4xC18 PT. Pelayaran Sakti Inti Makmur --- GP Minus

Mas Avalian,

Saya melihat ada 3 item actual cost yg seharusnya tidak di-charge ke unit-unit ini :
e MPD Panel & Wiring Harness
e Seawater strainer
e Water Separator

4300013801/NVOICE FOR SUPPLY 80% MPD WIRING LE 01 Unit & Attachment Walue uspD 2225
4300013746/MAR/ACCISEAWATER STRAINER 01 Unit & Attachment Walue uspD 1,046
4300015885/ WATER SEPARATOR 01 Unit & Attachment Walue uspD 1,597.

Tolong dikomunikasikan ke team Finance untuk Re-Class actual cost terlampir menjadi nol.
Thanks.
Best Regards,

Dominggus Enos
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Product Life Cycle — Marine, Oil & Gas and Industrial
Power Systems Marketing

PT Trakindo Utama

TMT 1 Building, 12th Floor

Jalan Cilandak KKO No.1, Jakarta 12560, Indonesia
Tel. +62 21 7822 373, 2997 6620 Ext. 1536
dominggus.enos@trakindo.co.id
www.trakindo.co.id

A member of Tiara Marga Trakindo Group

From: T Syahrial <tsyahria@trakindo.co.id>

Sent: Thursday, February 07, 2019 7:12 PM

To: Avalian <avalian@trakindo.co.id>; Pricing Marketing HO <pricing.marketingho@trakindo.co.id>
Cc: Nora Adhitama Permana <nora.permana@trakindo.co.id>; Sales Support Admin Transactional
<SalesAdminMarketingHO@trakindo.co.id>; Dominggus Enos <dominggus.enos@trakindo.co.id>
Subject: Re: Cek GP 4xC18 PT. Pelayaran Sakti Inti Makmur --- GP Minus

Enos,
TIng dibantu, tks.

Regards,

T. Syabhrial

-------- Original Message --------

From:Avalian

Sent:Thu, 07 Feb 2019 19:44:04 +0800

To:Pricing Marketing HO

Cc:Nora Adhitama Permana ,T Syahrial ,Sales Support Admin Transactional
Subject:Cek GP 4xC18 PT. Pelayaran Sakti Inti Makmur --- GP Minus

Dear Pricing,

Please cek, GP unit-unit ini minus?
Semuanya menggunakan SPAR

2010061 | 10 | 0A11 I'\DALKPI\%QYARAN S E | c18 | 10018713 | T2R05832 | E13IC18-715_001:AA

2010961 | 20 | oatd | i L AYARAN SAKTINT! E | c18 | 10018714 | T2R05833 | E13IC18-715_001:AA

2010961 | 30 | 0A11 | i o LAYARAN SAKTINTI E | c18 | 10018715 | ToR0s834 | EM3IC18-715_001:AA

2010961 | 40 | Oatq | o PELAVARAN SAKTINTI E | c18 | 10018716 | ToR0S835 | E13IC18-715_001:AA
Avalian

Sales Support Admin Transactional

PT Trakindo Utama

TMT 1 Building, 15t Floor

Jalan Cilandak KKO No.1, Jakarta 12560, Indonesia

Tel: +62 21782 2373, 2997 6620 Ext. 1559 « Mobile: +62 8111 3000 740
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Fax: +62 21 782 2357, 2997 6612
avalian@trakindo.co.id
www.frakindo.co.id

Call Center 1500 228

Facebook ¢ Linkedin: PT Trakindo Utama

A member of Tiara Marga Trakindo
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