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FW: PELAKSANAAN PELATIHAN KEAHLIAN KHUSUS ALAT BERAT PRODI TAB
POLNES 2018

1 message

Mochammad Ishak Bashori <mochammad.bashori@trakindo.co.id> Mon, Nov 19, 2018 at 3:28 PM
To: mia.bashori@gmail.com <mia.bashori@gmail.com>

Fyi pak

From: Sri Widodo

Sent: 17 November 2018 9:40

To: Mochammad Ishak Bashori <mochammad.bashori@trakindo.co.id>

Subject: RE: PELAKSANAAN PELATIHAN KEAHLIAN KHUSUS ALAT BERAT PRODI TAB POLNES
2018

Pak Ishak,

Terlampir Course Description utk 320D2 Product Training.
Terimakasiih.

Best Regards,

Sri Widodo

Training Center

PT Trakindo Utama
Jalan Raya Narogong Km. 19 Cileungsi

Bogor, 16820, Jawa Barat, Indonesia


mailto:mochammad.bashori@trakindo.co.id

Tel. +62 21 8233361 Ext. 110 * Mobile: +62 811 1544 065

sri.widodo@trakindo.co.id

www.trakindo.co.id

Call Center 1500 228
Facebook - Linkedin: PT Trakindo Utama

A member of ™ Tiara Marga

From: Sri Widodo

Sent: Friday, November 16, 2018 9:36 PM

To: Mochammad Ishak Bashori <mochammad.bashori@trakindo.co.id>

Cc: Ridwan Undru <ridwan.undru@trakindo.co.id>; Wahid Abdurakhman
<wahid.abdurakhman@trakindo.co.id>; Rinny Nur Pratiwi <rinny.pratiwi@trakindo.co.id>; lwan
Pramono <iwan.pramono@trakindo.co.id>

Subject: FW: PELAKSANAAN PELATIHAN KEAHLIAN KHUSUS ALAT BERAT PRODI TAB POLNES
2018

Importance: High

Pak Ishak,

Mohon di Fasilitasi permintaan training dibawah ini:

320D2 Hydraulic Excavator Product Service Training, pada 26 — 29 November 2018 di Politeknik
Negeri Samarinda.

Berangkat, JKT-BPN 25 NOV
Kembali BPN-JKT 30 NOV

Silahkan di prepare segala sesuatunya:
- Module & stationary (8 pax)

- Novelties

- TCAR (ambil Cash Advance)

- Tiket Pesawat & E-Voucher BB


mailto:sri.widodo@trakindo.co.id
http://www.trakindo.co.id/
mailto:mochammad.bashori@trakindo.co.id
mailto:ridwan.undru@trakindo.co.id
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mailto:iwan.pramono@trakindo.co.id

Note:

Kirim Module & Novelties ke TU Samarinda saja, nanti saya komunikasikan dengan PIC samarinda
untuk Drop ke POLNES. (A/C 10Z20299JC)

Terimakasih.

Best Regards,

Sri Widodo

Training Center

PT Trakindo Utama

Jalan Raya Narogong Km. 19 Cileungsi

Bogor, 16820, Jawa Barat, Indonesia

Tel. +62 21 8233361 Ext. 110 « Mobile: +62 811 1544 065

sri.widodo@trakindo.co.id

www.trakindo.co.id

Call Center 1500 228
Facebook * Linkedin: PT Trakindo Utama

A member of ™ Tiara Marga

From: Ridwan Undru <ridwan.undru@trakindo.co.id>

Sent: Friday, November 16, 2018 5:59 PM

To: Sri Widodo <sri.widodo@trakindo.co.id>

Subject: FW: PELAKSANAAN PELATIHAN KEAHLIAN KHUSUS ALAT BERAT PRODI TAB POLNES
2018


mailto:sri.widodo@trakindo.co.id
http://www.trakindo.co.id/
mailto:ridwan.undru@trakindo.co.id
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Dear Pak Dodok

FYR, Untuk sesi ini confirm ya...

Terimakasih

Ridwan Undru

Learning & Talent Development Department

PT Trakindo Utama

JI. Raya Narogong KM. 19 Cileungsi, Bogor 16820, Indonesia

Telp. +62 21 823 3361 - IP Phone: (821) 3677 - Mobile: +62 811 8040 129
ridwan.undru@trakindo.co.id

http://www.trakindo.co.id

Call Center 1500 228

Facebook - Linkedin: PT Trakindo Utama

A member of Tiara Marga Trakindo Group

From: Darma Aviva [mailto:darmaaviva70@gmail.com]

Sent: Monday, October 29, 2018 12:37 PM

To: Ridwan Undru <ridwan.undru@trakindo.co.id>

Subject: PELAKSANAAN PELATIHAN KEAHLIAN KHUSUS ALAT BERAT PRODI TAB POLNES 2018

Ass. Wr. Wb.

Terkait pelaksanaan pelatihan keahlian khusus alat berat program revitalisasi program studi teknik alat berat
politeknik negeri samarinda yang sudah kita koordinasikan sejauh ini, dapat saya sampaikan beberapa hal
sebagai berikut :

1. Waktu pelaksanaan : Training C7.1 : 19 s/d 24 Nopember 2018


mailto:ridwan.undru@trakindo.co.id
http://www.trakindo.co.id/
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(tgl. 20 libur, diganti sabtu tgl 24 Okt.
2018)
Training 320 D2 : 26 s/d 29 Nopember 2018
2. Tempat pelaksanaan : di Prodi TAB Politeknik Negeri Samarinda
3. Total Biaya Pelatihan Rp. 80.000.000,- akan ditransfer pada rekening bank
Mandiri no. 127-00010216-31 an. PT Trakindo Utama, dengan tahapan :
- Rp. 36.000.000,- : tgl. 30 Oktober 2018
- Rp. 44.000.000,- : tgl. 02 Nopember 2018
4. Bukti transfer akan saya WA setelah ditransfer.
5. Kuitansi masing-masing an. peserta pelatihan agar dapat dikirim kepada kami
via email.
6. Bukti setor pajak mohon dapat dikirimkan juga kepada kami via email.
No. NPWP : 00577494722000
7. Biaya Instrutor Travel Expense akan dilakukan dengan actual cost (ad.cost),
dengan melampirkan tiket + boarding (asli), kuitansi hotel (asli), kuitansi
transport ke bandara, dari bandara, dan transport lokal (asli).

8. Konsumsi akan disediakan selama program pelatihan berlangsung.

Demikian penyampaian kami, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Darma Aviva

"This email message and information, including any attachment is intended solely for the use of the
recipient(s) and are confidential and may also be privileged. If the reader of this message is not the intended
recipient, please delete this email and all information it contains including its attachment from your system
and immediately notify the sender. Dissemination, distribution, copying, or other use of this email or its
attachment is strictly prohibited. Any unintended use of this email shall be your responsibility and shall be
subject to any jurisdiction.”
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