Mulyani Gani

From: Sri Widodo

Sent: Wednesday, July 18, 2018 12:16 PM

To: Mulyani Gani; Rinny Nur Pratiwi; Training Support
Cc: Iwan Pramono; Putut Eko Suryantoro

Subject: FW: Training operator 320D2 GC di cirebon
Importance: High

Pak Gani,

Tolong di fasilitasi permintaan Operator Training 320D2 GC di Cirebon.
Cost Center sudah didapatkan, silahkan mulai create TCAR.
Module dibuatkan 5 Copy sesuai info Mas Putut.

Mbak Rinny,
Mohon dibantu request Tiket Kereta:

Berangkat (hari ini/malam), Rabu 18 Juli 2018, JKT — CIREBON
Kembali Jumat 20 Juli 2018, CIREBON - JAKARTA

Tolong disipakan Vocher BB 2X.
TCAR segera di create, A/C 10A0890FZ

Mbak Lita,
Tolong diperbanyak 5 Copy Module 320D2 GC Operator Training, dan ditaruh di meja Pak Gani (hari ini).

Terimakasih atas supportnya.

Best Regards,

Sri Widodo
Training Center

PT Trakindo Utama

Jalan Raya Narogong Km. 19 Cileungsi

Bogor, 16820, Jawa Barat, Indonesia

Tel. +62 21 8233361 Ext. 110 » Mobile: +62 811 1544 065
sri.widodo@trakindo.co.id

www.trakindo.co.id

Call Center 1500 228

Facebook ¢ Linkedin: PT Trakindo Utama

A member of ¥ Tiara Marga

From: Iwan Pramono

Sent: Wednesday, July 18,2018 11:59 AM

To: Rawuh Kurniawan <rawuh.kurniawan@trakindo.co.id>; Sri Widodo <sri.widodo@trakindo.co.id>; RUE Sales
Admin <rue.admin@trakindo.co.id>; Fitriasti Eka Primasantri <fitriasti.primasantri@trakindo.co.id>; Aggy Restu
Pribadi <aggy.pribadi@trakindo.co.id>; Putut Eko Suryantoro <putut.suryantoro@trakindo.co.id>

Cc: Donan Perdana <dperdana@trakindo.co.id>; Arthur Edgar Wijaya <arthur.wijaya@trakindo.co.id>; Arie Arianto
Komara <arie.komara@trakindo.co.id>; Eli Subekti <eli.subekti@trakindo.co.id>; Mulyani Gani
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<mulyani.gani@trakindo.co.id>; Sumardi <sumardi@trakindo.co.id>
Subject: RE: Training operator 320D2 GC di cirebon

Pak Rawuh,
Excellence...

Best Regards,

lwan Pramono
Learning & Talent Development Department

PT Trakindo Utama

Training Center Cileungsi

Jalan Raya Narogong Km. 19, Cileungsi, Bogor 16820, Jawa Barat, Indonesia
Tel.: +62 21 823 3361 Ext. 3678 « Mobile: +62 811 100 7652
iwan.pramono@trakindo.co.id

www.trakindo.co.id

Call Center 1500 228

Facebook ¢ Linkedin: PT Trakindo Utama

A member of Tiara Marga Trakindo Group

From: Rawuh Kurniawan

Sent: Wednesday, July 18, 2018 11:18 AM

To: lwan Pramono <iwan.pramono@trakindo.co.id>; Sri Widodo <sri.widodo@trakindo.co.id>; RUE Sales Admin
<rue.admin@trakindo.co.id>; Fitriasti Eka Primasantri <fitriasti.primasantri@trakindo.co.id>; Aggy Restu Pribadi
<aggy.pribadi@trakindo.co.id>; Putut Eko Suryantoro <putut.suryantoro@trakindo.co.id>

Cc: Donan Perdana <dperdana@trakindo.co.id>; Arthur Edgar Wijaya <arthur.wijaya@trakindo.co.id>; Arie Arianto
Komara <arie.komara@trakindo.co.id>; Eli Subekti <eli.subekti@trakindo.co.id>; Mulyani Gani
<mulyani.gani@trakindo.co.id>; Sumardi <sumardi@trakindo.co.id>

Subject: RE: Training operator 320D2 GC di cirebon

Dear Om Iwan,
Charge Account Kang Aggy cost center 10A0890FZ Bussines Area 0A0S.

Terima Kasih

Rawuh Kurniawan

Finance Dept.

PT Trakindo Utama
Kav. Komersial, Taman Tekno Blok B No. 1

Sektor XI BSD City, Tangerang 15317, Indonesia



Tel. +62 21 29058900,ext 3250

rawuh.kurniawan®@trakindo.co.id

www.trakindo.co.id

From: Iwan Pramono

Sent: Wednesday, July 18,2018 11:13 AM

To: Rawuh Kurniawan; Sri Widodo; RUE Sales Admin; Fitriasti Eka Primasantri; Aggy Restu Pribadi; Putut Eko
Suryantoro

Cc: Donan Perdana; Arthur Edgar Wijaya; Arie Arianto Komara; Eli Subekti; Mulyani Gani; Sumardi

Subject: RE: Training operator 320D2 GC di cirebon

Importance: High

Dear Rekans,
Saya bantu supaya selesai ya...
Boleh saya dibantu berapa Cost Center-nya Mas Aggy?

Karena 10Z0299JC adalah Cost Center kami di TC Cileungsi yakni Cost Center Pak Gani berada.
Nah saat ini yang diperlukan adalah Cost Center Mas Aggy yang meminta tolong Pak Gani untuk deliver training di
Customer.

Karena Pak Gani yang dimintai tolong, maka biaya yang muncul seharusnya ditanggung oleh Mas Aggy yang meminta
tolong.

Analogi-nya seperti kita meminta tolong tetangga kita untuk pindahan rumah, maka biaya yang keluar dari tetangga
tersebut (berupa makan dan transport) musti kita tanggung sebagai orang yang meminta bantuan tetangga tersebut.

Semoga memberikan penjelasan dan dapat dipahami dengan mudah untuk kelancaran proses bisnis Trakindo di
masa yang akan datang.

Best Regards,

lwan Pramono
Learning & Talent Development Department

PT Trakindo Utama

Training Center Cileungsi

Jalan Raya Narogong Km. 19, Cileungsi, Bogor 16820, Jawa Barat, Indonesia
Tel.: +62 21 823 3361 Ext. 3678 ¢ Mobile: +62 811 100 7652
iwan.pramono@trakindo.co.id

www.trakindo.co.id

Call Center 1500 228

Facebook ¢ Linkedin: PT Trakindo Utama

A member of Tiara Marga Trakindo Group

From: Rawuh Kurniawan

Sent: Wednesday, July 18, 2018 10:21 AM

To: Sri Widodo <sri.widodo@trakindo.co.id>; RUE Sales Admin <rue.admin@trakindo.co.id>; Fitriasti Eka Primasantri
<fitriasti.primasantri@trakindo.co.id>; Iwan Pramono <iwan.pramono@trakindo.co.id>; Aggy Restu Pribadi
<aggy.pribadi@trakindo.co.id>; Putut Eko Suryantoro <putut.suryantoro@trakindo.co.id>
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Cc: Donan Perdana <dperdana@trakindo.co.id>; Arthur Edgar Wijaya <arthur.wijaya@trakindo.co.id>; Arie Arianto
Komara <arie.komara@trakindo.co.id>; Eli Subekti <eli.subekti@trakindo.co.id>; Mulyani Gani
<mulyani.gani@trakindo.co.id>; Sumardi <sumardi@trakindo.co.id>

Subject: RE: Training operator 320D2 GC di cirebon

Dear Pak Wid,
Terlampir
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Terima Kasih

Rawuh Kurniawan

Finance Dept.

PT Trakindo Utama

Kav. Komersial, Taman Tekno Blok B No. 1
Sektor XI BSD City, Tangerang 15317, Indonesia
Tel. +62 21 29058900,ext 3250

rawuh.kurniawan@trakindo.co.id

www.trakindo.co.id

From: Sri Widodo

Sent: Wednesday, July 18,2018 10:13 AM

To: RUE Sales Admin; Fitriasti Eka Primasantri; Iwan Pramono; Aggy Restu Pribadi; Putut Eko Suryantoro; Rawuh
Kurniawan

Cc: Donan Perdana; Arthur Edgar Wijaya; Arie Arianto Komara; Eli Subekti; Mulyani Gani; Sumardi

Subject: RE: Training operator 320D2 GC di cirebon

Dear all,
Kami masih menunggu Account Charge untuk event ini.

Thanks.

Best Regards,

Sri Widodo
Training Center

PT Trakindo Utama

Jalan Raya Narogong Km. 19 Cileungsi

Bogor, 16820, Jawa Barat, Indonesia

Tel. +62 21 8233361 Ext. 110  Mobile: +62 811 1544 065
sri.widodo@trakindo.co.id

www.trakindo.co.id

Call Center 1500 228

Facebook ¢ Linkedin: PT Trakindo Utama

A member of ¥ Tiara Marga

From: RUE Sales Admin
Sent: Tuesday, July 17, 2018 2:31 PM
To: Fitriasti Eka Primasantri <fitriasti.primasantri@trakindo.co.id>; lIwan Pramono <iwan.pramono@trakindo.co.id>;
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Aggy Restu Pribadi <aggy.pribadi@trakindo.co.id>; Sri Widodo <sri.widodo@trakindo.co.id>; Putut Eko Suryantoro
<putut.suryantoro@trakindo.co.id>; Rawuh Kurniawan <rawuh.kurniawan@trakindo.co.id>

Cc: Donan Perdana <dperdana@trakindo.co.id>; Arthur Edgar Wijaya <arthur.wijaya@trakindo.co.id>; Arie Arianto
Komara <arie.komara@trakindo.co.id>; Eli Subekti <eli.subekti@trakindo.co.id>; Mulyani Gani
<mulyani.gani@trakindo.co.id>; Sumardi <sumardi@trakindo.co.id>

Subject: RE: Training operator 320D2 GC di cirebon

Dear Mba Fitri

Please Advice, ref email di bawah ini.

Terima Rasih atas bantuan dan Rerjasamanya yang baik,

Best Regards,

Umi Nazilah Rohmah
RUE Sales Support —TU BSD

PT. Trakindo Utama — BSD Zone

Kavling komersial Taman Tekno Blok B No. 1 Sektor XI
BSD City, Tangerang 15317

Tel. +62 21 2905 8900 Ext. (3230)
rue.admin@trakindo.co.id

www.trakindo.co.id

A member of Tiara Marga Trakindo Group

From: Iwan Pramono

Sent: Tuesday, 17 July 2018 2:07 PM

To: RUE Sales Admin; Aggy Restu Pribadi; Sri Widodo; Putut Eko Suryantoro; Rawuh Kurniawan
Cc: Donan Perdana; Arthur Edgar Wijaya; Arie Arianto Komara; Eli Subekti; Mulyani Gani; Sumardi
Subject: RE: Training operator 320D2 GC di cirebon

Importance: High

Dear All,

Mohon maaf jump in ya...

Cost Center yang disampaikan tidak valid, mohon dibantu provide yang lebih valid.

Ini adalah Cost Center saya dimana Pak Gani berada di dalamnya dan saya pikir Bapak/Ibu/Mbak paham terkait hal
ini.



Charge Account Biaya Locak Transport Travel Mulyan Gam

GL Account 7000002007
Cost Center: 10Z20299]C

Thank You

Best Regards,

Fitriasti Eka Primasantri
Finance Department — Java Area Division

Best Regards,

Iwan Pramono
Learning & Talent Development Department

PT Trakindo Utama

Training Center Cileungsi

Jalan Raya Narogong Km. 19, Cileungsi, Bogor 16820, Jawa Barat, Indonesia
Tel.: +62 21 823 3361 Ext. 3678 « Mobile: +62 811 100 7652
iwan.pramono@trakindo.co.id

www.trakindo.co.id

Call Center 1500 228

Facebook ¢ Linkedin: PT Trakindo Utama

A member of Tiara Marga Trakindo Group

From: RUE Sales Admin

Sent: Tuesday, July 17, 2018 1:57 PM

To: Aggy Restu Pribadi <aggy.pribadi@trakindo.co.id>; Sri Widodo <sri.widodo@trakindo.co.id>; Putut Eko
Suryantoro <putut.suryantoro@trakindo.co.id>; Rawuh Kurniawan <rawuh.kurniawan@trakindo.co.id>

Cc: Donan Perdana <dperdana@trakindo.co.id>; Arthur Edgar Wijaya <arthur.wijaya@trakindo.co.id>; Arie Arianto
Komara <arie.komara@trakindo.co.id>; Eli Subekti <eli.subekti@trakindo.co.id>; Mulyani Gani
<mulyani.gani@trakindo.co.id>; Sumardi <sumardi@trakindo.co.id>; Iwan Pramono
<iwan.pramono@trakindo.co.id>

Subject: RE: Training operator 320D2 GC di cirebon

Dear Mas Aggy,

Terlampir Charge Account nya ya.

Terima Rasih atas bantuan dan Rerjasamanya yang baik,

Best Regards,

Umi Nazilah Rohmah



RUE Sales Support — TU BSD

PT. Trakindo Utama — BSD Zone

Kavling komersial Taman Tekno Blok B No. 1 Sektor XI
BSD City, Tangerang 15317

Tel. +62 21 2905 8900 Ext. (3230)
rue.admin@trakindo.co.id

www.trakindo.co.id

A member of Tiara Marga Trakindo Group

From: Aggy Restu Pribadi

Sent: Tuesday, 17 July 2018 9:20 AM

To: Sri Widodo; Putut Eko Suryantoro; Rawuh Kurniawan

Cc: Donan Perdana; Arthur Edgar Wijaya; Arie Arianto Komara; Eli Subekti; Mulyani Gani; Sumardi; Iwan Pramono;
RUE Sales Admin

Subject: RE: Training operator 320D2 GC di cirebon

Dear pak sri

Kl bisa trainingnya di hari kamis pak

Copy to om rawuh

Bantu info account charge nya utk keperluan pak gani travel ke cirebon

Thx
Aggy

Sent by MailWise — See your emails as clean, short chats.

-------- Original Message --------

From: Sri Widodo <sri.widodo@trakindo.co.id>

Sent: Tuesday, July 17, 2018 08:35 AM

To: Putut Eko Suryantoro <putut.suryantoro@trakindo.co.id>,Aggy Restu Pribadi
<agqy.pribadi@trakindo.co.id>

Subject: RE: Training operator 320D2 GC di cirebon

CC: Donan Perdana <dperdana@trakindo.co.id>,Arthur Edgar Wijaya <arthur.wijaya@trakindo.co.id>,Arie
Arianto Komara <arie.komara@trakindo.co.id>,Eli Subekti <eli.subekti@trakindo.co.id>,Mulyani Gani
<mulyani.gani@trakindo.co.id>,Sumardi <sumardi@trakindo.co.id>,Iwan Pramono
<iwan.pramono@trakindo.co.id>

Dear Aggy,

Operator Trainer bisa support di Hari Jum'at 20 Juli 2018.

Tolong konfirmasinya dengan jadwal tersebut dan info Account Charge-nya agar bisa segera di persiapkan.



Terimakasih.

Best Regards,

Sri Widodo

Training Center

PT Trakindo Utama

Jalan Raya Narogong Km. 19 Cileungsi

Bogor, 16820, Jawa Barat, Indonesia

Tel. +62 21 8233361 Ext. 110 « Mobile: +62 811 1544 065

sri.widodo@trakindo.co.id

www.trakindo.co.id

Call Center 1500 228

Facebook ¢ Linkedin: PT Trakindo Utama

A member of L}, Tiara Marga

From: Putut Eko Suryantoro

Sent: Monday, July 16, 2018 2:26 PM

To: Aggy Restu Pribadi <aggy.pribadi@trakindo.co.id>; Sri Widodo <sri.widodo@trakindo.co.id>

Cc: Donan Perdana <dperdana@trakindo.co.id>; Arthur Edgar Wijaya <arthur.wijaya@trakindo.co.id>;
Arie Arianto Komara <arie.komara@trakindo.co.id>; Eli Subekti <eli.subekti@trakindo.co.id>; Mulyani
Gani <mulyani.gani@trakindo.co.id>

Subject: RE: Training operator 320D2 GC di cirebon

Dear Aggy,



Kebetulan saya dua minggu ini dari cirebon dan Cilacap, sekarang fisik Ig kurang fit, jadi saya minta
bantuan TC dulu ya

Dear Pak Sriwidodo,
Seperti komunikasi via Phone tolong dibantu teamnya memberikan training kecirebon
Thanks

Putut eko Suryantoro

---- Aggy Restu Pribadi wrote ----

Om Putut

Di minggu sekarang jadwal training ada yang kosong ga?
Unit RPO 1x320D2 GC Delivery 4 Juli an Harry santoso

Lokasi training di gunung kuda Cirebon

Mohon konfirmasi jadwal kosongnya ya

Terima Kasih

Salam

Aggy R Pribadi
0811 20 222 6
Rental & Used Sales Reps

PT Trakindo Utama - Cibitung Zone

Tambun City Jl Sultan Hasanudin Blok RC No 16
Tambun Selatan- Bekasi 17510 Indonesia

Tel (021) 2216 2782/2216 2649

Fax (021) 2216 2775
aggy.pribadi@Trakindo.co.id

"This email message and information, including any attachment is intended solely for the use of the recipient(s) and are
confidential and may also be privileged. If the reader of this message is not the intended recipient, please delete this email and all
information it contains including its attachment from your system and immediately notify the sender. Dissemination, distribution,
copying, or other use of this email or its attachment is strictly prohibited. Any unintended use of this email shall be your
responsibility and shall be subject to any jurisdiction.”
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