Ridwan Undru

From: Ridwan Undru

Sent: Tuesday, October 23, 2018 10:26 AM

To: Febry Yani Syukur; Ida Roma

Cc: Iwan Pramono; Trinova Trinova; V. Arisiani Wulandari
Subject: RE: Permohonan Penggunaan Fasilitas Training STC PKU

Dear Pak Dodi dan Bu Ida,

Akhir-nya kita confirm melakukan sesi training ini di TC PKU. Sesi ini jadinya hanya 1 hari (25 Oktober 2018)
Untuk itu kita mohon bantuan:
1. Booking dan issued Hotel Fox Harris.

a. 2xroom twin bed (sharing-dua orang), 3 malam, CI: 23 Okt, CO: 26 Okt 2018. (customer berangkat hari ini)

Nama tamu:
Amri, LC
Julifriadi, S.Hut
Nurizal
Muhadhir, S.Kel

b. 1x room king size/double bed. Untuk instructor a.n Ridwan Undru. Cl: 24 Okt, CO: 26 Okt 2018.(2 malam)

Include: Breakfast dan Daily transport, Hotel — TU PKU pp (25 Okt 2018)
Exclude: Meals, laundry, dan mini bar.

2. Meals, 2x snack saat training (25 Okt 2018) untuk 5 orang
a. Snack pagidansore @ Rp. 25.000 (Rp 50.000 perday/participant)
b. Lunch Rp 60.000 perday/participant
c. Service Class Rp 25.000 perday/participant (mineral water + candy)
d. Untuk kopi dan teh include di snack dan service class.

Untuk biaya ditimbulkan diatas dibebankan ke GL 7000003904 - 1020299JC
Untuk TCAR instructor, menyusul.

Terimakasih banyak atas support dan bantuannya.

Ridwan Undru
Learning & Talent Development Department

PT Trakindo Utama

JI. Raya Narogong KM. 19 Cileungsi, Bogor 16820, Indonesia

Telp. +62 21 823 3361 « IP Phone: (821) 3677 « Mobile: +62 811 8040 129
ridwan.undru@trakindo.co.id

http://www.trakindo.co.id

Call Center 1500 228

Facebook ¢ Linkedin: PT Trakindo Utama

A member of Tiara Marga Trakindo Group

From: Febry Yani Syukur

Sent: Monday, October 22, 2018 11:17 AM

To: Ridwan Undru <ridwan.undru@trakindo.co.id>; V. Arisiani Wulandari <awulandari@trakindo.co.id>
Cc: Iwan Pramono <iwan.pramono@trakindo.co.id>; Trinova Trinova <trinova@trakindo.co.id>
Subject: RE: Permohonan Penggunaan Fasilitas Training STC PKU

Siap Pak Rid...



Salam
Dody

From: Ridwan Undru

Sent: Monday, October 22, 2018 10:50 AM

To: V. Arisiani Wulandari; Febry Yani Syukur

Cc: Iwan Pramono; Trinova Trinova

Subject: RE: Permohonan Penggunaan Fasilitas Training STC PKU

Dear Bu Ais,
Well Noted dan terimakasih banyak atas supportnya. Selanjutnya saya komunikasikan langsung dengan Pak Dodly.

Pak Dody,
Mohon bantuannya, nanti kita komunikasikan dulu by phone setelah itu kita formalkan via email.

Terimakasih

Ridwan Undru
Learning & Talent Development Department

PT Trakindo Utama

JI. Raya Narogong KM. 19 Cileungsi, Bogor 16820, Indonesia

Telp. +62 21 823 3361 « IP Phone: (821) 3677 « Mobile: +62 811 8040 129
ridwan.undru@trakindo.co.id

http://www.trakindo.co.id

Call Center 1500 228

Facebook ¢ Linkedin: PT Trakindo Utama

A member of Tiara Marga Trakindo Group

From: V. Arisiani Wulandari

Sent: Monday, October 22, 2018 10:45 AM

To: Ridwan Undru <ridwan.undru@trakindo.co.id>; Febry Yani Syukur <febry.syukur@trakindo.co.id>
Cc: lwan Pramono <iwan.pramono@trakindo.co.id>; Trinova Trinova <trinova@trakindo.co.id>
Subject: RE: Permohonan Penggunaan Fasilitas Training STC PKU

Pak Ridwan,

Melanjutkan komunikasi by phone tadi, utk keperluan tsb dibawah silahkan dilanjut prosesnya.

Kami siap support utk pemakaian fasilitas kelas utk training

Karena Pak Trinova hari ini harus ke Padang ( ada rekrutmen servicemen ), maka Pak Dody (Febry Yani Syukur) yg
akan lanjutkan komunikasi ini.

Pak Dody,
Mohon dapat dibantu ya.

Terima kasih

Best Regards,

Arisiani R. Wulandari ( Ais)
HC & OO Region Head

PT Trakindo Utama



Northern Sumatera Division

JI. Soekarno Hatta No. 36, Labuh Baru Barat, Pekanbaru

Riau - INDONESIA

Tel. +62 761 7891149, 7891150 Ext : 3073 « Mobile: +62 812 541 6573
awulandari@trakindo.co.id

www.trakindo.co.id

Call Center 1500 228

Facebook ¢ Linkedin: PT Trakindo Utama

A member of ™ Tiara Marga

From: Ridwan Undru

Sent: Friday, October 19, 2018 8:22 PM

To: V. Arisiani Wulandari; Trinova Trinova

Cc: lwan Pramono

Subject: Permohonan Penggunaan Fasilitas Training STC PKU

Dear Bu Ais dan Pak Tri,
Saat ini kami ada permintaan training C15 Genset Operation & Maintenance dari customer TU-Banda Aceh, Dinas Wali Nanggroe.
Sesi ini direncanakan selama 2 hari (24 — 25 Oktober 2018) di Pekanbaru dengan peserta sebanyak 4 orang.

Untuk itu kami mohon bantuan untuk support kebutuhan training tersebut dalam hal fasilitas training (ruang kelas, objek
praktek genset, dan kelengkapan lainnya) di STC Pekanbaru. Untuk fasilitator-nya dari TC Cileungsi.
Sekiranya Bu Ais dan Pak Tri berkenan.

Note: Untuk sesi praktek genset hanya memberikan awareness untuk pengoperasian dan perawatan. Tidak ada testing
adjusting, R/I, D/A atau lainnya

Terimakasih

Ridwan Undru
Learning & Talent Development Department

PT Trakindo Utama

JI. Raya Narogong KM. 19 Cileungsi, Bogor 16820, Indonesia

Telp. +62 21 823 3361 « IP Phone: (821) 3677 « Mobile: +62 811 8040 129
ridwan.undru@trakindo.co.id

http://www.trakindo.co.id

Call Center 1500 228

Facebook ¢ Linkedin: PT Trakindo Utama

A member of Tiara Marga Trakindo Group

From: Eko Ainal Firdaus

Sent: Friday, October 19, 2018 7:01 AM

To: Elis Imelda Panjaitan <elis.panjaitan@trakindo.co.id>; Herry Krisna <herry.krisna@trakindo.co.id>; Hanafiah Riza
<hanafiah.riza@trakindo.co.id>; Erwin <erwin@trakindo.co.id>; Ridwan Undru <ridwan.undru@trakindo.co.id>

Cc: Harry Mardy Achmad <harry.achmad@trakindo.co.id>; Zulkifli Djamaluddin
<zulkifli.djamaluddin@trakindo.co.id>; T Syahrial <tsyahria@trakindo.co.id>

Subject: Re: Permintaan Training

Dear pak Ridwan,
Terimakasih sudah di bantu ingatkan.

Dear Buk Elis,
Mohon dibantu ya buk.



Apakah masih ada yang perlu kita lengkapi buk...?
Best Regard

EKO AINAL FIRDAUS
PPSR Genset/Engine
Banda Aceh
085364880407

On Fri, Oct 19, 2018 at 6:20 AM +0700, "Ridwan Undru" <ridwan.undru@trakindo.co.id> wrote:

Dear Pak Eko & Team,
Any update?

Terimakasih

Ridwan Undru
Learning & Talent Development Department

PT Trakindo Utama

JI. Raya Narogong KM. 19 Cileungsi, Bogor 16820, Indonesia

Telp. +62 21 823 3361 « IP Phone: (821) 3677 « Mobile: +62 811 8040 129
ridwan.undru@trakindo.co.id

http://www.trakindo.co.id

Call Center 1500 228

Facebook ¢ Linkedin: PT Trakindo Utama

A member of Tiara Marga Trakindo Group

From: Eko Ainal Firdaus

Sent: Tuesday, October 16, 2018 10:49 AM

To: Elis Imelda Panjaitan <elis.panjaitan@trakindo.co.id>; Herry Krisna <herry.krisna@trakindo.co.id>; Hanafiah
Riza <hanafiah.riza@trakindo.co.id>; Erwin <erwin@trakindo.co.id>

Cc: Ridwan Undru <ridwan.undru@trakindo.co.id>; Harry Mardy Achmad <harry.achmad@trakindo.co.id>; Zulkifli
Djamaluddin <zulkifli.djamaluddin@trakindo.co.id>; T Syahrial <tsyahria@trakindo.co.id>

Subject: RE: Permintaan Training

Dear Buk Elis,
terlmapir saya kirimkan PO kesepakatan awal nya.

Cost training sudah di include kan ke dalam Harga Unit..

Terimakasih.
Best Regard
Eko Ainal F

From: Elis Imelda Panjaitan

Sent: Monday, October 15, 2018 2:50 PM

To: Eko Ainal Firdaus; Herry Krisna; Hanafiah Riza; Erwin

Cc: Ridwan Undru; Harry Mardy Achmad; Zulkifli Djamaluddin; T Syahrial
Subject: RE: Permintaan Training

Dear Eko,



jika dilihat dari email di awal,,
apakah nilai ini sudah dimasukan ke cost unit??

regard,

Elis Imelda
Finance medan

From: Eko Ainal Firdaus

Sent: Monday, October 15, 2018 9:34 AM

To: Elis Imelda Panjaitan; Herry Krisna; Hanafiah Riza; Erwin

Cc: Ridwan Undru; Harry Mardy Achmad; Zulkifli Djamaluddin; T Syahrial
Subject: RE: Permintaan Training

Dear Buk Elis,

Mohon maaf,

apakah sudah bisa kita peroleh account charge untuk alokasi cost training dibawah.

Karena kita perlukan untuk pengurusan booking akomodasi hotel dan transport peserta diminggu ini.
Berhubung training akan dilaksanakan di minggu depan tanggal 24 Oktober 2018.

Terimakasih

Best Regards
Eko Ainal Firdaus

Engine Prime Product Sales Representatif
Banda Aceh

PT.Trakindo Utama

J1. Soekarno Hatta no 28

Desa Lampoet, Lam Ara, Kota Banda Aceh 23231
Telp: (+62 651) 8051 426

Mobile: +62853 6488 0407
eko.a.firdaus@trakindo.co.id

www.trakindo.co.id

A member of ™ Tiara Marga Trakindo Group

From: Elis Imelda Panjaitan

Sent: Wednesday, October 10, 2018 9:03 AM

To: Herry Krisna; Eko Ainal Firdaus; Hanafiah Riza; Erwin

Cc: Ridwan Undru; Harry Mardy Achmad; Zulkifli Djamaluddin; T Syahrial
Subject: RE: Permintaan Training

Dear Mba Nafi,

Mohon informasi untuk charge account biaya training untuk customer yang di tanggung oleh trakindo,,

Informasi Pak Herry Krisna akan di charge ke Policy cabang Aceh

Best Regards,

Elis Imelda Panjaitan
Finance Dept



PT Trakindo Utama

JI.Tj Morawa Km 9,2 Kel.Timbang Deli

Medan Amplas (20148), Sumatera Utara - Indonesia
Tel. +62 61 7865311,7865711, Fax:+62 61 7867967
elis.panjaitan@trakindo.co.id

www.trakindo.co.id

A member of Tiara Marga Trakindo Group

From: Herry Krisna

Sent: Tuesday, October 09, 2018 2:33 PM

To: Eko Ainal Firdaus

Cc: Elis Imelda Panjaitan; Ridwan Undru; Harry Mardy Achmad; Zulkifli Djamaluddin; T Syahrial
Subject: FW: Permintaan Training

Eko,
Hal ini sudah saya sampaikan melalui email dibawah bahwa cost training ini dimasukkan ke dalam Policy cabang
Aceh saja.

Best Regards,
Herry Krisna
Area Engine Sales

PT Trakindo Utama

JI.Tanjung Morawa KM 9,2 Medan — North Sumatera

Tel. +62 617865311, 7865711 Ext 4109 « Mobile: +62 81163 5171
herry krisna@trakindo.co.id

www.trakindo.co.id

A member of Tiara Marga Trakindo Group

From: Eko Ainal Firdaus

Sent: Friday, October 05, 2018 11:27 AM

To: Ridwan Undru <ridwan.undru@trakindo.co.id>; Herry Krisna <herry.krisna@trakindo.co.id>
Cc: Chandra Irawan Tarigan <chandra.tarigan@trakindo.co.id>; Harry Mardy Achmad
<harry.achmad@trakindo.co.id>

Subject: RE: Permintaan Training

Comfirmed kita pakai opsi yang tanpa sertifikat training Pak Ridwan,..

Dear Pak Herry,
Mohon bantuan arahanya kemana bisa kita mintakan nomor Account Charge untuk biaya training ini.

Terimakasih

Best Regards

Eko Ainal Firdaus

Engine Prime Product Sales Representatif
Banda Aceh

PT.Trakindo Utama

J1. Soekarno Hatta no 28

Desa Lampoet, Lam Ara, Kota Banda Aceh 23231
Telp: (+62 651) 8051 426

Mobile: +62853 6488 0407



eko.a.firdaus@trakindo.co.id
www.trakindo.co.id

A member of ™ Tiara Marga Trakindo Group

"This email message and information, including any attachment is intended solely for the use of the recipient(s) and are
confidential and may also be privileged. If the reader of this message is not the intended recipient, please delete this email and all
information it contains including its attachment from your system and immediately notify the sender. Dissemination, distribution,
copying, or other use of this email or its attachment is strictly prohibited. Any unintended use of this email shall be your
responsibility and shall be subject to any jurisdiction."



