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Secretary TU SMD

From: Rani Maharani Rustam
Sent: 15 March 2023 09:22
To: Mia Amelia; Secretary TU SMD; Christianti Friska Angeliant; Sangaji P Monoarfa
Cc: Mega Safitri; Billian Noor; Marhamah Ernawati; Isti Ulfani Dwi Lestari; Theresia Kenyo Timur Endang Setiowati
Subject: RE: RE: ET OJT Shadowing - NKAL_Pemondokan OJT: 27 Mar s.d 23 June 2023_Kamar kos

Dear Mb Amel, 
 
Terkait biaya DP untuk kos2 an tsb sekiranya dimungkinan betul mba. Namun bila tidak mohon advisenya,karena ini mungkin ada case sama di next OJT . 
 
Regards, 
Rani M Rustam 
 
 

From: Mia Amelia <mia.amelia@trakindo.co.id>  
Sent: 14 March 2023 14:19 
To: Secretary TU SMD <secretary.smd@trakindo.co.id>; Christianti Friska Angeliant <Christianti.F.Angeliant@trakindo.co.id>; Rani Maharani Rustam 
<rani_rustam@trakindo.co.id>; Sangaji P Monoarfa <smonoarfa@trakindo.co.id> 
Cc: Mega Safitri <mega.safitri@trakindo.co.id>; Billian Noor <billian.noor@trakindo.co.id>; Marhamah Ernawati <marhamah.ernawati@trakindo.co.id>; Isti Ulfani Dwi 
Lestari <isti.u.d.lestari@trakindo.co.id>; Theresia Kenyo Timur Endang Setiowati <theresia.tes@trakindo.co.id> 
Subject: RE: RE: ET OJT Shadowing - NKAL_Pemondokan OJT: 27 Mar s.d 23 June 2023_Kamar kos 
 
Dear Mba @Rani Maharani Rustam & Pak @Sangaji P Monoarfa, 
 
Mohon dibantu terkait pemondokan OJT ET yang akan diklaim melalui ECV atas booking fee/DP di bawah ini.  
Apakah biaya 7000001109 - CB - Domestic Mobility - Nat. Housing Allowance bisa diklaim melalui ECV? Karena saat ini tidak ada expense type tersebut di ECV. 
 
Terima kasih. 
 
Regards,  
Mia Amelia  
Finance Division 
  
PT Trakindo Utama  
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Head Office  
TMT 1 Building, 2nd Floor  
Jalan Cilandak KKO No. 1, Jakarta 12560, Indonesia  
Tel:  +62 21 782 2373, 2997 6620 Ext. 1729 • Mobile: +62 811 1300 0775  
Fax: +62 21 782 2357, 2997 6612   
www.trakindo.co.id  
Call Center 1500 228 • WhatsApp 0811 5500 228  
Facebook • LinkedIn •  YouTube: PT Trakindo Utama  
Instagram: @trakindoutama  
  
ADVANCING YOU FORWARD®  
  
A member of Tiara Marga Trakindo Group  
 

From: Secretary TU SMD <secretary.smd@trakindo.co.id>  
Sent: Tuesday, March 14, 2023 1:18 PM 
To: Mia Amelia <mia.amelia@trakindo.co.id> 
Cc: Mega Safitri <mega.safitri@trakindo.co.id>; Billian Noor <billian.noor@trakindo.co.id>; Marhamah Ernawati <marhamah.ernawati@trakindo.co.id>; Isti Ulfani Dwi 
Lestari <isti.u.d.lestari@trakindo.co.id> 
Subject: RE: RE: ET OJT Shadowing - NKAL_Pemondokan OJT: 27 Mar s.d 23 June 2023_Kamar kos 
 
Mba Mia, 
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Bolehkah nisa dibantu info jika GL Account 7000001109 expense type nya yang manakah harus nisa pilih? 

 
 
Terima kasih. 
Best Regards, 
 
Nur Annisa 
 
 
PT Trakindo Utama 
Northern Kalimantan Division 
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Jalan Cipto Mangunkusumo, Loa Janan,  Samarinda  - Kalimantan Timur 
Tel. +62 541 260 269 Ext. 3154 
secretary.smd@trakindo.co.id 
www.trakindo.co.id  
 
A member of Tiara Marga Trakindo Group 
 
 

From: Marhamah Ernawati <marhamah.ernawati@trakindo.co.id>  
Sent: Tuesday, March 14, 2023 8:09 AM 
To: Rani Maharani Rustam <rani_rustam@trakindo.co.id>; Secretary TU SMD <secretary.smd@trakindo.co.id> 
Cc: Rini Mardiati <rmardiat@trakindo.co.id>; Heru Winanto <hwinanto@trakindo.co.id>; Yusuf Kurniawan <yusuf.kurniawan@trakindo.co.id>; Mega Safitri 
<mega.safitri@trakindo.co.id> 
Subject: RE: RE: ET OJT Shadowing - NKAL_Pemondokan OJT: 27 Mar s.d 23 June 2023_Kamar kos 
 
Dear Mba @Rani Maharani Rustam, 
Terima kasih infonya, akan kita proses di Cabang dulu DP nya biar bisa segera di eksekusi.  
 
Dear Mba Nisa @Secretary TU SMD, 
Jika sudah ada updatenya silhkan bisa diinfokan Kembali ke mba Rani ya. 
 
Thanks. 
 
Best Regards, 
Marhamah Ernawati 
HR & GA Samarinda  
 
PT Trakindo Utama,  
Northern Kalimantan Division 
Jalan Cipto Mangunkusumo, Loa Janan,  Samarinda  - Kalimantan Timur 
Tel. +62 541 260 269 Ext. 3152  •  Mobile:  08115933261 
www.trakindo.co.id 
Call Center 1500 228 
Facebook • LinkedIn •  YouTube: PT Trakindo Utama 
Instagram: @trakindoutama 
 
ADVANCING YOU FORWARD® 
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A member of Tiara Marga Trakindo Group 
 

From: Rani Maharani Rustam <rani_rustam@trakindo.co.id>  
Sent: Monday, March 13, 2023 11:42 PM 
To: Marhamah Ernawati <marhamah.ernawati@trakindo.co.id>; Secretary TU SMD <secretary.smd@trakindo.co.id> 
Cc: Rini Mardiati <rmardiat@trakindo.co.id>; Heru Winanto <hwinanto@trakindo.co.id>; Yusuf Kurniawan <yusuf.kurniawan@trakindo.co.id>; Mega Safitri 
<mega.safitri@trakindo.co.id> 
Subject: RE: RE: ET OJT Shadowing - NKAL_Pemondokan OJT: 27 Mar s.d 23 June 2023_Kamar kos 
 
Terima kasih banyak Mb Marhamah 
 
Terkai DP apakah bisa dilakukan oleh cabang ? dengan dibebankan tetap ke Nomer acc. 10Z0299JM dengan GL no :  7000001109 
 
Regards, 
Rani M Rustam 
 

From: Marhamah Ernawati <marhamah.ernawati@trakindo.co.id>  
Sent: 13 March 2023 19:52 
To: Rani Maharani Rustam <rani_rustam@trakindo.co.id>; Secretary TU SMD <secretary.smd@trakindo.co.id> 
Cc: Rini Mardiati <rmardiat@trakindo.co.id>; Heru Winanto <hwinanto@trakindo.co.id>; Yusuf Kurniawan <yusuf.kurniawan@trakindo.co.id>; Mega Safitri 
<mega.safitri@trakindo.co.id> 
Subject: Fwd: RE: ET OJT Shadowing - NKAL_Pemondokan OJT: 27 Mar s.d 23 June 2023_Kamar kos 
 
Dear mba @Rani Maharani Rustam, 
Data sementara seperti terlampir, untuk kelengkapannya masih menunggu konfirmasi ibu yang punya rumah. Please info apakah bisa di DP dulu ? 
 
Thanks. 
 
Dapatkan Outlook untuk Android 
 

Dari: Secretary TU SMD <secretary.smd@trakindo.co.id> 
Terkirim: Senin, 13 Maret 2023 20.24 
Kepada: Marhamah Ernawati <marhamah.ernawati@trakindo.co.id>; Abdul Nasir <abdul.nasir@trakindo.co.id>; Zaenal Arifin Amsar <zaenal.amsar@trakindo.co.id> 
Cc: Tuhari <tuhari@trakindo.co.id>; Mega Safitri <mega.safitri@trakindo.co.id>; Alfi Febriansyah <alfi.febriansyah@trakindo.co.id> 
Subjek: RE: RE: ET OJT Shadowing - NKAL_Pemondokan OJT: 27 Mar s.d 23 June 2023_Kamar kos 
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Mba Marhamah, 
sementara info yang  nisa terima seperti list terlampir ya mba ਐ਑਒ਓ untuk nama pemilik dan nomor rekening masih nisa tanyakan terpisah dan akan nisa info segera 

Lokasi Cabang Rate Kost / 
bulan 

Nama / Pemilik 
Kost 

No Telp/HP Pemilik Alamat Kost Nama Bank Nama Pemilik No.Rekening Bank

Samarinda Branch Rp. 1.250.000 Kos Yasmin 081347777130 
Jl. Adam Malik 2, Samarinda 

– Kalimantan Timur     

  
 Listrik menggunakan Voucher. 
 Untuk laundry pihak kosan tidak menyediakan, akan tetapi beliau mempunya rekanan yang bisa jemput dan antar laundry bulanan. 
 Fasilitas yang di terima seperti AC, lemari, Kasur lengkap dengan bantal guling, WC di dalam kamar, Wifi, dan CCTV 24 jam. 
 Akses mencari  makan tidak sulit. 

  
  
Note : informasi dari pemilik kos jika mau booking harus DP terlebih dahulu min. Rp. 500.000. 
  
Terima kasih. 
Best Regards, 
  
Nur Annisa 
  
  
PT Trakindo Utama 
Northern Kalimantan Division 
Jalan Cipto Mangunkusumo, Loa Janan,  Samarinda  - Kalimantan Timur 
Tel. +62 541 260 269 Ext. 3154 
secretary.smd@trakindo.co.id 
www.trakindo.co.id  
  
A member of Tiara Marga Trakindo Group 
  
  

From: Marhamah Ernawati <marhamah.ernawati@trakindo.co.id>  
Sent: Monday, March 13, 2023 3:16 PM 
To: Secretary TU SMD <secretary.smd@trakindo.co.id>; Abdul Nasir <abdul.nasir@trakindo.co.id>; Zaenal Arifin Amsar <zaenal.amsar@trakindo.co.id> 
Cc: Tuhari <tuhari@trakindo.co.id>; Mega Safitri <mega.safitri@trakindo.co.id>; Alfi Febriansyah <alfi.febriansyah@trakindo.co.id> 
Subject: FW: RE: ET OJT Shadowing - NKAL_Pemondokan OJT: 27 Mar s.d 23 June 2023_Kamar kos 
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Dear All, 
Tolong dibantu untuk dikirimkan datanya ke HO ya mba Nisa @Secretary TU SMD jika sudah ada yang fix. Pararel biar kita komuniaksi ke HO juga untuk info DP nya. Berapa 
perssen DP nya dan pastikan kamarnya ada berapa ? 
  
Thanks. 
  
Best Regards, 
Marhamah Ernawati 
HR & GA Samarinda  
  
PT Trakindo Utama,  
Northern Kalimantan Division 
Jalan Cipto Mangunkusumo, Loa Janan,  Samarinda  - Kalimantan Timur 
Tel. +62 541 260 269 Ext. 3152  •  Mobile:  08115933261 
www.trakindo.co.id 
Call Center 1500 228 
Facebook • LinkedIn •  YouTube: PT Trakindo Utama 
Instagram: @trakindoutama 
  
ADVANCING YOU FORWARD® 
  
A member of Tiara Marga Trakindo Group 
  

From: Rani Maharani Rustam <rani_rustam@trakindo.co.id>  
Sent: Saturday, March 11, 2023 12:01 PM 
To: Istiqamah <istiqamah@trakindo.co.id>; Yusuf Kurniawan <yusuf.kurniawan@trakindo.co.id>; Marhamah Ernawati <marhamah.ernawati@trakindo.co.id>; Agung 
Prasetyo <Agung.Prasetyo@trakindo.co.id> 
Cc: Rini Mardiati <rmardiat@trakindo.co.id>; Zulfiadi Susanto <zulfiadi.susanto@trakindo.co.id>; Heintje Sekeh <heintje.sekeh@trakindo.co.id>; Heru Winanto 
<hwinanto@trakindo.co.id>; Anang Widhiyanto <anang.widhiyanto@trakindo.co.id>; Christianti Friska Angeliant <Christianti.F.Angeliant@trakindo.co.id> 
Subject: RE: RE: ET OJT Shadowing - NKAL_Pemondokan OJT: 27 Mar s.d 23 June 2023_Kamar kos 
  
  
Maaf saya jump in 
  
Dear All, 
  
Terima kasih sebelumnya atas support nya dalam pencarian kamar kos2an untuk ET yang akan OJT di NKAL. 
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Silakan untuk  melengkapi tabel dibawah terkait info detail kos an nya  dimasing2 cabang . Hal diperlukan guna keperluan pembayaran kos an nya. 

Lokasi Cabang Rate Kost / bulan Nama / Pemilik Kost No Telp/HP Pemilik Alamat Kost Nama Bank Nama Pemilik No.Rekening Bank

                

  
Seperti sebelumnya pembayaran kos dilakukan oleh pihak ketiga sehingga kami perlu menerbitkan PR.  
Untuk itu  mohon tabel diatas bisa kami terima  pada hari Senin, 13 Mar 2023 supaya PR bisa kami terbitkan   dan pembayaran kos bisa dilakukan segera. 
Terima kasih. 
  
Regards, 
Rani M Rustam 
  
  

From: Istiqamah <istiqamah@trakindo.co.id>  
Sent: 07 March 2023 15:36 
To: Yusuf Kurniawan <yusuf.kurniawan@trakindo.co.id>; Rani Maharani Rustam <rani_rustam@trakindo.co.id>; Marhamah Ernawati 
<marhamah.ernawati@trakindo.co.id>; Agung Prasetyo <Agung.Prasetyo@trakindo.co.id> 
Cc: Rini Mardiati <rmardiat@trakindo.co.id>; Zulfiadi Susanto <zulfiadi.susanto@trakindo.co.id>; Heintje Sekeh <heintje.sekeh@trakindo.co.id>; Heru Winanto 
<hwinanto@trakindo.co.id>; Anang Widhiyanto <anang.widhiyanto@trakindo.co.id>; Christianti Friska Angeliant <Christianti.F.Angeliant@trakindo.co.id> 
Subject: RE: RE: ET OJT Shadowing - NKAL_Pemondokan OJT: 27 Mar s.d 23 June 2023 
  
Noted Kang, 
On progress 
  
Thanks 
  
  

From: Yusuf Kurniawan <yusuf.kurniawan@trakindo.co.id>  
Sent: 07 March 2023 16:05 
To: Rani Maharani Rustam <rani_rustam@trakindo.co.id>; Istiqamah <istiqamah@trakindo.co.id>; Marhamah Ernawati <marhamah.ernawati@trakindo.co.id>; Agung 
Prasetyo <Agung.Prasetyo@trakindo.co.id> 
Cc: Rini Mardiati <rmardiat@trakindo.co.id>; Zulfiadi Susanto <zulfiadi.susanto@trakindo.co.id>; Heintje Sekeh <heintje.sekeh@trakindo.co.id>; Heru Winanto 
<hwinanto@trakindo.co.id>; Anang Widhiyanto <anang.widhiyanto@trakindo.co.id>; Christianti Friska Angeliant <Christianti.F.Angeliant@trakindo.co.id> 
Subject: RE: RE: ET OJT Shadowing - NKAL_Pemondokan OJT: 27 Mar s.d 23 June 2023 


