Ricky Sandro

From: Iswandi

Sent: 10 November 2022 15:34

To: Ricky Sandro

Cc: Suyanti; Yosua Lorenzo; Admin GA Martabe
Subject: RE: Service Berkala Triton BK9736EN
Attachments: trac.pdf

Ky,

Silahkan

Iswandi

PT Trakindo Utama

Northern Sumatera Division

Mobile: +62 812 66033624

www.trakindo.co.id

Call Center 1500 228

Facebook ¢ Linkedin ¢ Youtube : PT Trakindo Utama
Instagram : @trakindoutama

ADVANCING FORWARD®

A member of ™ Tiara Marga

From: Ricky Sandro <ricky.sandro@trakindo.co.id>

Sent: 10 November 2022 15:02

To: Iswandi <iswandi@trakindo.co.id>

Cc: Suyanti <suyanti@trakindo.co.id>; Yosua Lorenzo <yosua.lorenzo@trakindo.co.id>; Admin GA Martabe <admin.ga.martabe@trakindo.co.id>
Subject: FW: Service Berkala Triton BK9736EN

Dear Pak Is,



Mohon approvalnya untuk pelaksanaan Service berkala LV BK 9736 dengan penawaran terlampir.

Last Service = 76425
KM Update = 84465

Note: Penawaran terlampir dapat berubah menjadi lebih murah apabila actual saat PM tidak diperlu diganti karena masih masuk spek (contoh: Break Kit).
Terimakasih.

Best Regards,
Ricky Sandro Simamora
Safety Health and Environment

PT Trakindo Utama

Northern Sumatera Region

Site Martabe

JI Merdeka Barat Km 2,5 Desa Aek Pining Kec. Batangtoru, Kab. Tapanuli Selatan, Sumatera Utara
Mobile: +62 811 706 2332

www.trakindo.co.id

Call Center 1500 228 « WhatsApp 0811 5500 228

Facebook ¢ LinkedIn « YouTube: PT Trakindo Utama

Instagram: @trakindoutama

ADVANCING FORWARD®

A member of Tiara Marga Trakindo

From: admin-service.psp . <admin-service.psp@dipo.co.id>

Sent: 10 November 2022 14:23

To: Ricky Sandro <ricky.sandro@trakindo.co.id>

Cc: Iswandi <iswandi@trakindo.co.id>; Suyanti <suyanti@trakindo.co.id>; Admin GA Martabe <admin.ga.martabe@trakindo.co.id>; Yosua Lorenzo
<yosua.lorenzo@trakindo.co.id>

Subject: Re: Service Berkala Triton BK9736EN

CAUTION: This email originated from outside of the organization. Do not click links or open attachments unless you recognize the sender and know the content is safe.

Dengan Hormat



Berikut kami lampirkan Estimasi kenderaan BK 9736 EN
Apabila ada yang kurang jelas mohon dikonfirmasi kembali

Demikian kami sampaikan atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih

Regards

Sanah
Adm Svc PT.DIPO PSP

On Thursday, November 10, 2022 at 01:19:38 PM GMT+7, Ricky Sandro <ricky.sandro@trakindo.co.id> wrote:

Dear Bapak/Ibu,

Mohon dikirimkan penawaran service berkala untuk kendaraan berikut dibawah:

e No Polisi : BK 9736 EN
e KM : 84465

Job desk:

e Service Berkala
e Tambahan ganti karet Wiper



e Check Break/rem

Demikian disampaikan, terimakasih.

Best Regards,
Ricky Sandro Simamora

Safety Health and Environment

PT Trakindo Utama

Northern Sumatera Region

Site Martabe

JI Merdeka Barat Km 2,5 Desa Aek Pining Kec. Batangtoru, Kab. Tapanuli Selatan, Sumatera Utara
Mobile: +62 811 706 2332

www.trakindo.co.id

Call Center 1500 228 « WhatsApp 0811 5500 228

Facebook ¢ LinkedIn « YouTube: PT Trakindo Utama

Instagram: @trakindoutama

ADVANCING FORWARD®



A member of Tiara Marga Trakindo



MITSUBISHI MOTORS and MITST™EHI| FUSO TRUCK & BUS guthorized decier

PT DIPO INTERNASIONAL PAHALA OTOMOTIF

J. .M. Raja km.7 no. 34 Medan - 20147, Telp: 061-7866868 Fax: 061-7867989
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ESTIMASI BIAYA PERBAIKAN

LEMBARAN ESTIMASI INI HANYA
UNTUK KEPERLUAN PERKIRAAN
BIAYA PERBAIKAN/BUKAN BUKTI
PENAGIHAN /PEMBAYARAN

No.B(00Q7347
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Estimasi Spare part :
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Sub Total Spare Parts Y. 308 L1
Estimasi Perbaikan / Labour Charge (LC) :
No. Jenis Pekerjaan / Perbaikan
{. /6 Tue b N/ (& 27¢. 6D
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NB: * Harga sparepart dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan Sub Total LC JF 0 06D
perkembangan harga ATPM. Total LC + SpareParts £ .2.9d - svO
* Sistim pembayaran CASH / TUNAI pada saat pengambilan kendaraan PPN 10 % L80 NI
* Estimasi ini agar dikembalikan/difax sesudah ditandatangani & distempel Total Estimasi Biaya £- @84’, 33 &

Estimasi Perbaikan

Estimasi Biaya

- Dibuat / Diperiksa Oleh : Dipersiapkan Oleh :

Diketahui Oleh :

Disetujui Oleh :




